M Gma“ Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 739 Ref. 07/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 13 de agosto de 2020 09:15
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rue Clodomire Paschoal, 187
Cobranga 113 novels Jd Paulistanc - Sorocaba /SP
cobrango@juliccasas.com.br .Ju io Casas lIGYSE {15) 2101.5141

Cuidondo bem do seu bem juliocasos.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Sueli Ribeiro Conceigédo <sueliribeiro1950@gmail.com>

Date: qui., 13 de ago. de 2020 as 08:46

Subject: Re: Aluguel - Rua Ipiranga n° 302 Apto. 11

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia, concordo com o pagamento do aluguel no dia de hoje sem nenhum acréscimo.

Em qui, 13 de ago de 2020 08:27, Cobranca - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezados, bom dia!
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O locatario do imovel da Rua Ipiranga n°® 302 Apto. 11, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/08/2020, ele informou que ocorreu um imprevisto e infelizmente ndo conseguiu
realizar o pagamento do aluguel no dia 10, como nunca ocorreu isso antes, ele pediu para verificar se € possivel isentar a cobranga de multas e juros para pagamento amanha dia 14/08/20207?

Gostaria de saber se esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
C;ﬁ.““"“ M Julio Casas oGt Jd Pavlistano - Sorocabo /5P
g Loy Cuidando bem do seu bem RR=lEel IO

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego eletrénico.
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