L)
M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 743 Ref. 01/2022

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de fevereiro de 2022 10:19
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena Santos
Cﬂbmﬂiﬂ e - - Rua Cledamiro Paschaal, 187
eobrancat@julicsasas.com.br B Julio Casas linGegat Jd Paulistanc - Sorocaba /5P
(134 % 91004436 Cuidondo bem do seu bem walzl01.0101

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor n&o enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Ana Lucia <analuborm@hotmail.com>

Date: seg., 14 de fev. de 2022 as 15:25

Subject: Re: Aluguel - Rua Jose Gabriel Rachid Pires n°® 81 Casa 01
To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Autorizo

Obter o Outlook para Android

From: Cobranca - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Sent: Monday, February 14, 2022 9:09:37 AM

To: Ana Lucia <analuborm@hotmail.com>

Subject: Aluguel - Rua Jose Gabriel Rachid Pires n° 81 Casa 01

Prezada, bom dia!

A locatéria do imoével da Rua Jose Gabriel Rachid Pires n° 81 Casa 01, entrou em contato referente ao aluguel vencido em
10/02/2022.

Ela disse que ndo conseguiu realizar o pagamento no dia do vencimento do aluguel, e esta solicitando novo boleto

para pagamento hoje dia 14/02/2022 sem a cobranca de multas e juros.

Sendo assim, gostaria de saber se autoriza?

Atenciosamente,
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Helena Santos

Cﬂbl‘ﬂﬂgﬂ e - Rua Cledamire Paschaal, 187
eobranca@iuliccasas com br B Jxlio Casas Jisie Id Paulistanc - Sorocaba /5P

(15) 7 918044556 : LY LR [15) 2101.6161
Cuidando bem do seu bem ey

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br & de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletronico.
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