17/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n°® 19 Sala 04
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G M ¢ I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>
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Fwd: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n° 19 Sala 04

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de junho de 2020 11:52

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rue Clademire Paschoal, 187
Cobranca br B Julio Casas S 1d Paulistene - Serocaba fSP
G il Cuidando bem do seu bem prleiilols]

juligcasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 152101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco

eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: f.a.p-ep@uol.com.br <f.a.p-ep@uol.com.br>

Date: qua., 17 de jun. de 2020 as 08:47

Subject: RE: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n°® 19 Sala 04

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>, <juridico3@juliocasas.com.br>
Bom dia!

Positivo, pode ser pagamento dia 17/06 nas mesmas condigées.

Att,

Fernando

De: "Cobrancga - Julio Casas Imoveis" <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/06/16 14:49:08

Para: f.a.p-ep@uol.com.br, juridico3@)juliocasas.com.br

Assunto: Re: Aluguel - Rua Azomar Batista de Carvalho n° 19 Sala 04

Sr. Fernando, boa tarde!

Conforme conversamos por telefone, pego por gentileza que me confirme o desconto de 50% sobre o aluguel de vencimento 10/06/2020, e
isengao da cobranga de multas e juros para pagamento hoje dia 16/06/2020.

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669758383962331250%7Cmsg-f%3A1669758383...
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Helena dos Santos
Rue Clodemire Paschoal, 187
e L B Julio Casas [iGUSE b sk
o Cuidando bem do seu bem MEkelulaiol

juliocasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

Remetente notificado por
W Mailtrack

Em qua., 10 de jun. de 2020 as 11:52, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Sr. Fernando, bom dia!

O inquilino deste imdvel esteve na imobiliaria e disse que foi negociado que para o vencimento 10/06/2020 também seria concedido
desconto de 50% do aluguel.

O senhor poderia confirmar a informacéo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
C"b’“gi. e B Julio Casas GG Jd Paulistan - Sorocaba /5P
ki Cuidando bem do sen bemi (15) 2101.6151

juliscasas. com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

Remetente notificado por
w Mailtrack

Remetente notificado por
VY Mailtrack

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669758383962331250%7Cmsg-f%3A1669758383... 2/2



