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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de junho de 2019 15:47
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodemire Paschoal, 187
C°b'1_°“9° .Jl_']_]io Casas i i Jd Pavlistane - Serocaba /SP.
B R it Cuidondo bem do seu bem palizRSatol

wliscasos.com. br

Prezados locatarios,
ATENCAO!
O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Sergio Latuf <s.latuf@terra.com.br>

Date: seg, 24 de jun de 2019 as 15:13

Subject: Re: Aluguel - Av. Barédo de Tatui n® 650

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Boa tarde. Sem problemas.
Obrigado,
Sergio Latuf

Em 24 de jun de 2019, a(s) 14:52, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezado, boa tarde!

O inquilino do imovel da Av. Barédo de Tatui n° 650, entrou em contato pois ndo conseguiu efetuar o pagamento do aluguel que
vencia no dia 20/06/2019, informaram que estava para debitar da conta e ndo debitou, entdo pediram para verificar a
possibilidade de isentar a cobranga de multa para pagamento amanha dia 25/06/2019. O senhor esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
cobmm G ]l 8l (:)‘\"{-“I S Jd Paulistano - Sorocaba /5P
cobrango@juliccasas.com.br Bl Julio Casas ISR - {15) 2101.6161

Cuidande bem do seu bem e g

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.
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Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrdnico.
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