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Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 759 Ref. 12/2020 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 14 de janeiro de 2021 16:31
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

---------- Forwarded message --------- 
De: <juridico@juliocasas.com.br> 
Date: qua., 13 de jan. de 2021 às 12:39 
Subject: RES: Imovel joao wagner wey 550 
To: Luis Alves <terrasdosolpoente@gmail.com> 
Cc: Stephanie Christine (Jurídico) - Julio Casas Imóveis <juridico3@juliocasas.com.br>, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 

Prezado Sr. Luís,

Boa tarde

 

Recebemos autorização do proprietário.

 

Srta. Helena do setor de cobrança, que nos lê em cópia estará enviando o boleto.

 

Valor R$ 5.000,00 – isentado multa e juros -  vencimento 13/01/2021.

 

Me coloco à disposição.
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De: juridico@juliocasas.com.br <juridico@juliocasas.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 12:37 
Para: 'Luis Alves' <terrasdosolpoente@gmail.com> 
Cc: 'Stephanie Christine (Jurídico) - Julio Casas Imóveis' <juridico3@juliocasas.com.br>; 'Cobrança - Julio Casas Imóveis' <cobranca@juliocasas.com.br> 
Assunto: RES: Imovel joao wagner wey 550

 

Prezado Luis,

Boa tarde

 

Não recebemos solicitação sobre a questão, boleto do aluguel foi enviado no dia 28/12 no valor normal.

 

Estarei conversando com o proprietário e retorno.

 

Sobre as solicitações, necessário que sejam feitas com antecedência e confirmadas, inclusive ontem tentei contato com vocês por telefone, pois recebi mensagem do
proprietário, porém sem êxito.

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

 

De: Luis Alves <terrasdosolpoente@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 12:15 
Para: 'Juridico - Julio Casas Imóveis' <juridico@juliocasas.com.br> 
Cc: 'Stephanie Christine (Jurídico) - Julio Casas Imóveis' <juridico3@juliocasas.com.br> 
Assunto: Imovel joao wagner wey 550

 

Boa tarde Dra Gisele!

 

Conforme contato telefonico agora com a Liliam, estou no aguardo desde o dia 07/01/2021, do boleto no valor de R$ 5.000,00, que é o que estamos conseguindo pagar no
momento.

Foi enivada mensagem via whatsapp no dia 07 e me foi solicitado para aguardar.

Estou então aguardando retorno.

 

Grato.

 

 

Luís Felipe S. Alves
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(15) 3222-2772

(15) 99664-7797

Ótik´s – Campolim – Rua João Wagner Wey, 550 - Jd America - Sorocaba – SP – CEP 18046-695

https://www.google.com/maps/search/Rua+Jo%C3%A3o+Wagner+Wey,+550+-+Jd+America+-+Sorocaba+%E2%80%93+SP+%E2%80%93+CEP+18046-695?entry=gmail&source=g

