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Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de junho de 2020 08:27
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@)juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rue Clademire Paschoal, 187
C"b'_“"'?“ .Ju]lo CasasiGoe Jd Paulisiane - Sorocaba /SP
G i Cuidando bem do seu bem prleiilols]

juligcasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 152101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletroénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Date: ter., 23 de jun. de 2020 as 13:24

Subject: Re:

To: Sonia Regina Sanches <soniareginasanches257@gmail.com>

Ok, entéo irei encaminhar novo boleto para pagamento amanha dia 24/06/2020 sem a cobranga de multas e juros com 30% de desconto
para os vencimentos 10/04, 10/05 e 10/06.

Sobre a desocupagao néo sei informar a senhora, teria que ser com a Maria Fernanda do setor de rescisdo, segue contato dela:
rescisao@juliocasas.com.br ou 15 99124-7996.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rue Cledemire Pascheal, 187
:obrurm@ilﬂ'mmsm .J‘-.:lllo Casas II’I‘lf_"ﬂ.fei S Jd Paulistano - Sorocaba /5P
il Cuidando bem do seu bem MEkelala o]

juliocasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.
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Remetente notificado por

vV Mailtrack

Em ter., 23 de jun. de 2020 as 13:23, Sonia Regina Sanches <soniareginasanches257@gmail.com> escreveu:
ok, entédo.E como fica a desocupacgéo do imovel?

Obter o Outlook para Android
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