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Sim pode

desconto também ne valor do aluguel de R$3.076,08.

Aguardo retorno do senhor para informar a locatana e fazer a atualizagio dos
boletos

Como aluguel da locataria vence hoje 10/11/2020 podemos atualizar o boleto
para o vencimento11/11/2020 sem a cobranga de multas e juros?

Qual o montante que ela deve para eu poder decidir sobre o parcelamento?

Obrigado

Solicitei para o setor de cobranga assim que me passarem ja informo o senher

Agradego ja vou selicitar a atualizagie do boleto

POR 10:56

PTB2 10/11/2020




M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Contrato 774 - Negociagao aluguel, isengao de multas e juros
1 mensagem

Gestor Adm - Julio Casas Imoéveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br> 12 de novembro de 2020 08:28
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
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—————————— Forwarded message ---------

De: Clariana Melaré (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Date: ter., 10 de nov. de 2020 as 11:03

Subject: Contrato 774 - Negociagao aluguel, isengdo de multas e juros

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@
juliocasas.com.br>

Prezadas bom dia,

Segue em anexo autorizacdo do proprietario para que seja concedido a locatdria o desconto no valor do aluguel de
R$3.076,08 para os aluguéis com vencimento em Novembro de 2020 e Dezembro de 2020.

Referente ao aluguel com vencimento hoje 10/11/2020 o proprietario autorizou o recebimento amanhd 11/11/2020 sem a
cobrancga de multas e juros.

Favor atualizar os boletos e enviar a locataria.

Atenciosamente,

Clariana Melaré
Auxiliar Juridico .J 1lio C TPOVE] Rua Cledemiro Paschoal, 187
NOVEelLS Jd Paulistane - Serocaba /5P
juridico3@juliocasas.com. br c ud 10::{ Ell;SElS I'l I (15) 21016161
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