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Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 21 de junho de 2019 09:26

Para: Renata Passaro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobro Rua Clodomire Paschoal, 187
m@@i.ﬂ-mmm b .Jﬁlio Casas l[INEE Jd Paulistano - Serocaba /5P
e Cuidando bem do seu bem (15} 2101.56181

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletroénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico3 - Julio Casas Iméveis <juridico3@)juliocasas.com.br>

Date: ter, 18 de jun de 2019 as 15:16

Subject: Re: Boleto de aluguel - Barédo de Tatui, n® 994

To: Gestor Adm - Julio Casas Imdveis <gestoraadministrativo@)juliocasas.com.br>, Cobranga - Julio Casas Imoveis
<cobranca@juliocasas.com.br>, Julio Casas - Julio Casas Imdveis <juliocasas@)juliocasas.com.br>

Helena,

Favor emitir novo boleto com abono e isengdo de multa para a locataria em questdo, datado de 19/06/2019, conforme
conversa com o locador em anexo.

Obrigada.
Att,

Larissa Machado
Rua Cledomire Paschoal, 187
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Em ter, 18 de jun de 2019 as 15:02, Juridico3 - Julio Casas Imoéveis <juridico3@)juliocasas.com.br> escreveu:
Prezados, boa tarde.

Venho por meio deste informar que, o abono pleiteado pela locataria do imoével assunto deste e-mail ndo foi langado no més de

junho/19, devido a falta de assinatura do aditamento formalizando a negociagdo.
Temos como procedimento langarmos os abonos més a més, e nos mantermos cobrando o aditamento, para que tudo seja regularizado.
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No caso em questdo, a locataria recebeu o boleto do aluguel no dia 29/05/2019, e visualizou o boleto no mesmo dia, ndo fazendo
nenhuma objecdo ao valor. Recebemos um e-mail da mesma no dia 10/06/2019 apds as 18h00 (conforme anexo), solicitando novo
boleto com o valor do abono, o qual foi concedido, e o prazo para entrega do aditamento por si sd, foi prorrogada, contudo, a cobranca
da multa por atraso foi langada normalmente.

Apds a insatisfacdo da locataria para com a cobranca da referida multa, gostaria de confirmar se é de seu interesse Sr. Fabio, isenta-la
desse pagamento, e em caso positivo, iremos emitir novo boleto datado de amanha.

Com relagdo ao aditamento, envio abaixo o texto enviado para a locataria novamente hoje, para ciéncia.
"Prezada, bomn dia.
Segue em anexo o aditamento concedendo o abono solicitado. Favor imprimir os documentos em 02 (duas) vias, rubricar,

assinar e reconhecer firma dos signatarios e entregar na imobilidria.até 30/06/2019 impreterivelmente, para regularizarmos
o Contrato o quanto antes.

proximo vencimento de aluguel. *** "

Aguardo retorno para seguirmos e regularizarmos a questdo.
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Larissa Machado
Rua Clodomiro Pascheal, 187
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