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ISENGAO DE MULTA-CONTRATO 793 REF:08/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 30 de setembro de 2021 08:56
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
---------- Forwarded message ---------

De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Date: ter., 28 de set. de 2021 as 15:22

Subject: Re: NEGOCIAGAO DE ALUGUEL RUA CANINDE 94

To: Fernando Biudes Castanho <fernandobcastanho@gmail.com>

Boa tarde sr Fernando

obrigado pela confirmagao
novo boleto ja enviado ao inquilino para pagamento.

Atenciosamente,

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.
Em ter., 28 de set. de 2021 as 10:00, Fernando Biudes Castanho <fernandobcastanho@gmail.com> escreveu:
Bom dia!
Estefania
Sim, Isentar esse boleto de juros e multa.
Obrigado!
Em ter., 28 de set. de 2021 as 09:58, Fernando Biudes Castanho <fernandobcastanho@gmail.com> escreveu:
Bom dia!
Estefania
De acordo!
Em seg., 27 de set. de 2021 as 14:35, Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Boa tarde Sr°Fernando
Gostaria de confirmar,0 novo boleto para o locatario ja atualizado com abono,é para ISENTAR multas e juros?
Estou no aguardo.

atenciosamente

Estefania
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Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nio isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 152101-6161 ou através do e-
mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
Em sex., 24 de set. de 2021 as 15:58, Fernando Biudes Castanho <fernandobcastanho@gmail.com> escreveu:
Boa tarde!

Sim, estou de acordo.

Em sex, 24 de set de 2021 15:29, Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Boa tarde

Conforme conversamos por telefone, pego por gentileza, que confirme que esta de acordo com a negociagao abaixo mencionada:

-Considerando que o aluguel atual € R$4.211,90,sera concedido um abono de R$1.411,90 no valor do aluguel ,pelo periodo de 6 meses, portanto
de 10/09/21 até 10/02/2022,0 locatario MAKROS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ira pagar R$2.800,00 de aluguel.

Sendo assim, fico no aguardo de sua confirmagéo para envio do novo boleto ao locatario.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Ruo Clodomire Paschoal, 187
Cobranga ] ll noOvelis Jd Paulistane - Sorecaba /5P
cobranco@juliccasas.com.br .Ju io Casas [inIISE {15) 2101.6161

Cuidande bem do seu bem T eass et or

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do
e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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