
Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 795 Ref. 08/2021

1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de setembro de 2021 15:57
Para: Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,


Prezados locatários,


ATENÇÃO!


O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.


Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.


O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------

De: Consultas - Julio Casas Imóveis <consultas@juliocasas.com.br>

Date: qua., 15 de set. de 2021 às 15:51

Subject: Fwd: ALUGUEL-CANINDÉ 228

To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>


---------- Forwarded message ---------

De: Raimundo Pássaro <raimundopassaro@gmail.com>

Date: qui., 9 de set. de 2021 às 10:03

Subject: Re: ALUGUEL-CANINDÉ 228

To: Consultas - Julio Casas Imóveis <consultas@juliocasas.com.br>


Tudo bem, eu concordo. 

El jue., 9 sept. 2021 9:23, Consultas - Julio Casas Imóveis <consultas@juliocasas.com.br> escribió:

Bom dia
O locatário do imóvel da rua canindé 228,entrou em contato solicitando prorrogação do pagamento do aluguel que vencerá em 10/09/2021, sem a cobrança
de multas e juros ,para pagamento segunda-feira dia 13/09/2021.
Gostaria de saber se o sr° autoriza?


atenciosamente
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