30/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: REPACUTAGAO ALUGUERES_RUA CARLOS GRAHN

L ]
G M I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
yla00gle

Fwd: REPACUTAGAO ALUGUERES_RUA CARLOS GRAHN

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 30 de junho de 2020 09:25
Para: Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis
<financeiro2@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>
Date: sex., 24 de abr. de 2020 as 09:35

Subject: Fwd: REPACUTACAO ALUGUERES_RUA CARLOS GRAHN

To: Cobranga <cobranca@juliocasas.com.br>
Cc: Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>

Bom dia!

Helen, conforme consta nas mensagens anteriores, a proprietaria autoriza redugao no valor nominal do aluguel para R$600,00 e
vencimentos para o dia 27, sendo o de abril para segunda-feira 27/04 e os demais 27/05 e 2706, - Contrato 816.

Ante ao exposto, pego gerar o boleto do aluguel com vencimento em 27/04.
Em breve formalizarei o Termo Aditivo.

Obrigada

Rose Theodoro
Juridico ;
Rua Clodomiro Paschoal, 187
T M Julio Casas [FiauSt Jd Polistono - Soocaba /5P
(15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem pLEIOES 10

juliocosas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: ANA MONTEIRO <jucilenemonteiro@bol.com.br>

Date: sex., 24 de abr. de 2020 as 07:42

Subject: Re: REPACUTAGAO ALUGUERES_RUA CARLOS GRAHN
To: Juridico - Julio Casas Imoveis <juridico@juliocasas.com.br>

Sim autorizo.
Autorizado

Enviado via BOL Mail

Assunto: REPACUTACAO ALUGUERES_RUA CARLOS GRAHN
De: juridico@juliocasas.com.br

Enviado em: 23 de abril de 2020 17:47

Para: jucilenemonteiro@bol.com.br

Copia: gestoraadministrativo@juliocasas.com.br

Ola Anair, boa tarde!

Conforme alinhamos via telefone, solicito vossa autorizagao para formalizar a repacutagdo em referéncia da seguinte maneira:

- Alugueres com vencimento em abril, maio e junho no valor de R$600,00, com vencimentos em 27 de abril, 27 de maio e 27 de
junho, vencimentos estes solicitados pela locataria.

Antecipadamente grata,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670926890367486288%7Cmsg-f%3A1670926890... 1/2
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