14/03/2019 E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 823 Ref. 02/2019

L ]
G M f I I Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 823 Ref. 02/2019

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 13 de margo de 2019 08:21
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiroe Paschoal, 187
S M Julio Casas [FaEn 1d Poulistono - Sorocaba /SP
S 0 Cuidando bem do seu bem el 91101

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Fatima Aparecida de Souza <fatimamanasouza@hotmail.com>
Date: ter, 12 de mar de 2019 as 17:42

Subject: Re: Aluguel - Rua Brigadeiro Tobias n°® 696

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Prezados,
De acordo.

Att.

Jorge e Fatima

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensagem original --------

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Data: 12/03/19 15:06 (GMT-03:00)

Para: "jorge.cammarano" <JORGE.CAMMARANO@yahoo.com.br>, Fatima Souza <fatimamanasouza@hotmail.com>
Assunto: Aluguel - Rua Brigadeiro Tobias n° 696

Prezado, boa tarde!
Seu locatario do imével da Rua Brigadeiro Tobias n° 696, entrou em contato que devido ao falecimento do sogro dele, ele néo

conseguiu efetuar o pagamento do aluguel que vencia em 10/03/2019, o mesmo deseja efetuar o pagamento até amanha
dia 13/03/2019 e esta solicitando isengédo da cobranga de multa esse més, entdo gostaria de saber se esta de acordo?
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Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clodomiro Paschoal, 187
@il e B .Jflli.o Casas IITl {f}"i_a"ﬁi S Jd Paulistono - Sorocoba /5P
g Cuidande bem do seu bem (15) 2101.6161

uliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.

Remetente notificado por
w Mailtrack

Remetente notificado por
v Mailtrack
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