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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 2 de outubro de 2018 08:24
Para: Renata Passaro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiro Paschoal, 187
Cobranga b ll novelis Jd Paulistano - Sorocaba /5P
cobrongo@juliocosas.com.br .Ju — Casas Imoveis 1 (15) 2101.8141

Cuidande bem do seu bem Wliocnsas com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Em caso de nédo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco

eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: andrea furlani <andrea.furlani@hotmail.com>

Date: qui, 27 de set de 2018 as 15:31

Subject: Re: Boleto atualizado

To: Cobranca - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Boa tarde Helena !

Favor enviar novo boleto para pagamento do aluguel

vencido em 10/07/2018 com novo vencimento para 01/10/2018

do imével da Avenida Washington Luiz 1745/ 1755, dispensando de multa e juros
Obrigada !

Enviado do meu iPhone

Em 26 de set de 2018, a(s) 17:37, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:

Boa tarde!

Segue em anexo boleto atualizado para pagamento dia 28/09/2018.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Ruwa Cledomire Pascheoal, 187
c°i’1'_“""9° .,_]1:1]10 Casas i Jd Paulistans - Scrocaba /SP
E o= conbx Cuidondo bem do seu bem paliciu et ol

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.
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Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br & de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.
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