
Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 850 Ref. 01/2019
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 18 de fevereiro de 2019 14:44
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Julio Casas Imóveis 
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou 
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço 
eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
From: Moarivaldo Vargas Clemente >moarivaldo@gmail.com<
Date: seg, 18 de fev de 2019 às 11:12
Subject: Re: Aluguel - Rua Major Herminio de Souza Valle nº 81
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

OK...

M. Vargas Clemente 

Rua Manoel Ferreira Leão, nº 74, apto 2 -- Vila Leão 

CEP 18040-410 -- Sorocaba-SP

Fone: (15) 3233-6704 

Cel Oi: (15) 99701.4340 

Cel Claro: (15) 99159.0268 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

On 18/02/2019 10:32, Cobrança - Julio Casas Imóveis wrote:

Prezado, bom dia!

A locatária do imóvel da Rua Major Herminio de Souza Valle nº 81, esteve na imobiliária, pois devido a alguns imprevistos 
ela não conseguiu efetuar ainda o pagamento do aluguel vencido dia 10/02/2019, ela pediu para verificar a possibilidade de 
isentar a cobrança de multa este mês para pagamento amanhã dia 19/02/2019, pois ela não costuma pagar com atraso mas 
esse mês ela se atrapalhou. O senhor está de acordo? 

Atenciosamente,



Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 
2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este 
endereço eletrônico.
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