14/10/2019 E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 880 Ref. 09/2019

[ ]
G M F I I Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 880 Ref. 09/2019

Cobranca - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 14 de outubro de 2019 08:30

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@)juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cladomiro Paschoal, 187
Cobranga 5 ]' 9 ["] V(—'\i S Jd Paulistono - Sorocuhc' /5P
e M Jdlio Casas s Nl Jipoditone.:

Cuidande bem do seu bem ety

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de nédo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161

ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>
Date: qui, 10 de out de 2019 as 16:00

Subject: Contrato 880 - abono

To: Cobranga <cobranca@juliocasas.com.br>

Helena boa tarde.
Favor conceder abono no valor de R$60,00 para o vencimento 10/19.
Pode reemitir o boleto com vencimento em 11/10/19 com isen¢&o de multa/juros conforme autorizagéo do proprietario anexa.

Att

Bianca Marinaro

Juridico Rua Clodomin Poschoal, 187

juridico@julincosas. com br . Julio Casas IIIIG‘UE'I o 1d Paulistane - Soroeaba /5B

[15)2101.6161

juliscasas.cam.br

Cuidande bem do sy bem
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Josias Prop 880
ﬂ visto por Ultimo hoje as 15:57 Q‘ Cé)

L]
em razdo do locatario estar passando por dificuldades financeiras em virtude
dos custos de uma cirurgia, a qual minha filha foi submetida no dia 05/09

Ve pode abrir m3o de parte da comissdo? e

a taxa de administragdo € sobre o valer do aluguel. Se o senhor conceder
abono, a nossa taxa tambem sera alterada, proporcionalmente ao que o senhor
val receber o

O aluguel jJ3 estd abaixo do mercado, contudo posso conceder 60 reais.
Obrigado S

Ok, vou falar com o locatario. R

TERCA-FEIRA
Josias bom dia. e

O locatario esta fazendo a contraproposta de R$80,00 (oitenta reais) de
desconto até o vencimento 03/20. c333

M3o estou negociando, se ndo der pode sair

Ok informarei o locatario

Sr Josias. O locatario concordou com o abono de $60,00 ate o vencimento de
03/20.

Podemoa emitir o boleto para pagamento amanh3 com isencdo de multa e

Juras somente esse mes? ——

Sem problemas aprovado
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