20/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao -
M Gma || Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Negociagao -
1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de julho de 2020 13:42
Para: Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobro Rua Clodomire Paschoal, 187
e e ik B Julio Casas oSt Jd Povlistane < Serocaba /SR
g Cuidando bem do seu bem Mkl D holbl

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranc¢a da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@)juliocasas.com.br>
Date: qui., 16 de jul. de 2020 as 10:10

Subject: Fwd: Negociagéo -

To: Cobranga - Julio Casas Imdéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

AUTORIZADO 908

Att,

Tatiane Dias
juridico
Mi sliecasos. b ety s 4 Run Clodomiro Paschoal, 187
" i .Ju]lo Casas II']'_[ ovels Jd Paulistons - Serccaba fSP
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem piezl e8]

juliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: falconflex flex <falconflex2005@yahoo.com.br>

Date: qui., 16 de jul. de 2020 as 10:02

Subject: Re: Negociagao -

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoéveis <juridico3@juliocasas.com.br>

ok.
de acordo
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20/07/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Negociagao -

Em quarta-feira, 15 de julho de 2020 16:55:45 GMT-3, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis
<juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezado Sr. Mauro, boa tarde!
Conforme conversado por telefone, o Sr. autorizou 0 acordo nos seguintes termos:

- 30% de desconto para o vencimento de 10/07/2020, que sera pago até amanha 16/07/2020, com isencdo de
multas e juros.

Por gentileza me retornar autorizando.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
ridi
ml ﬂh: br i % 4 Rua Clodomiro Paschoal, 187
* =’ B Julio Casas Iilaist Jd Paulistano - Sorocaba /5P
(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem pRpEloLato]

uliecasas.com.br

Remetente notificado por
w Mailtrack
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