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Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de junho de 2020 08:29
Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@)juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobro Rua Clodomire Paschoal, 187
& e b .Jﬂlio Casas [InEe Jd Paulistano - Serocaba /SP
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juligcasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletroénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: seg., 22 de jun. de 2020 as 15:54

Subject: Fwd: Negociagao - Itavuvu, n° 2836, Sala 36

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
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---------- Forwarded message ---------

De: freiloir <freiloir@ig.com.br>

Date: seg., 22 de jun. de 2020 as 15:42

Subject: Re: Negociagéo - ltavuvu, n° 2836, Sala 36

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imdveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Pode fazer,

Séo os aproveitadores da situagao
Obrig

Frei

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensagem original --------
De : "Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis" <juridico3@juliocasas.com.br>
Data: 22/06/2020 15:16 (GMT-03:00)
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Para: freiloir@ig.com.br
Assunto: Re: Negociagao - Itavuvu, n° 2836, Sala 36

Prezado Sr. Frei, boa tarde!
Teria alguma posicdo referente a esta situagao?
Grata.

Att,

Tatiane Dias
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Em sex., 19 de jun. de 2020 as 10:37, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado Sr. Frei, bom dia!

O inquilino do imdvel Itavuvu, n° 2836, sala 36, nos solicitou para que encaminhassemos novamente uma proposta de
pagamento para o vencimento de 10/06/2020, no qual encontra-se em aberto. O mesmo informou que o imovel é
utilizado para treinos de Jiu-jitsu e ndo encontra-se em funcionamento.

Diante disso, solicita o desconto de 50% para pagamento, bem como, isengao de multas e juros.

Caso seja de vosso interesse, aguardo retorno para darmos andamento.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
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