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1 mensagem

Cobrancga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 4 de janeiro de 2019 08:30
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomire Poschoal, 187
Cobrunca ] li_ noveis Jd Paulistano - Seracaba /SP
cobrance@juliocasas.com.br -Ju o Casas [iNINSE z (15)2101.6161

Cuidando bem do seu bem s ot

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego eletronico.

---------- Forwarded message ---------

From: Marco Dottore <marcodottore@icloud.com>

Date: qua, 2 de jan de 2019 as 22:52

Subject: Re: Aluguel em aberto

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Boa noite,
Esse més passa.
Marco Aurélio Laham Dottore

15-981223300
marcodottore@icloud.com

Em 2 de jan de 2019, a(s) 16:30, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezado, boa tarde!

Em contato com os locatarios, eles verificaram que no dia 10/12/2018 quando vencia o aluguel, foi debitado da conta deles o pagamento do boleto,
porém o pagamento foi feito a outro beneficiario.

O que ocorreu, é que o boleto pago pelo locatario ndo era de fato o boleto emitido pela Julio Casas, noés trabalhamos com o Bradesco e boleto
pertence ao banco Itau, fora isso o boleto é igual ao que nds emitimos, sé que o pagamento entrou para outro beneficiario.

Envio em anexo o boleto e o comprovante de pagamento que o inquilino passou.

Devido a esse fato os locatarios estdo pedindo entdo, isengéo da cobranca de multa para pagamento amanha dia 03/01/2019. O senhor esta de
acordo?

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodomira Paschoal, 187
Cobranga .Jl.'l] i0 Casas Iisileiiars B Jd Paulistano - Sorocaba /SP
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Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do
e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderecgo eletronico.
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Em sex, 28 de dez de 2018 as 16:22, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:
Sr. Marco, boa tarde!

Ainda néo foi efetuado o pagamento, mas a informagéo que o locatario me passou é que sera pago dia 31/12/2018.

Atenciosamente,
Helena dos Sanios
Rua Clodomiro Paschoal, 187
Cobmn;o G ]i 1d Paulisiana - Sommlx; /5P
cobronco@iuliocnsas.com.br .Ju 0 Casa.s In oveL (15} 2101.6181

Cuidondo bem deo seu bem T eeaas ombr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

Em qui, 27 de dez de 2018 as 17:40, Marco Dottore <marcodottore@icloud.com> escreveu:
Boa tarde, o inquilino ndo efetuou o pagamento ainda?
Alguma noticia dele?

Grato,
Marco

Marco Aurélio Laham Dottore
15-981223300
marcodottore@icloud.com

Em 12 de dez de 2018, &(s) 15:12, Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Boa tarde!

Informo que ainda ndo houve o pagamento de aluguel do imével:

- Rua Jodo José Carriel n°® 100 Lote 07.

- Vencimento: 10/12/2018.

- Previsdo de pagamento do(a) locatario(a): Nao informado até o momento.

Sendo assim, gostaria de saber se deseja aguardar as previsdes de pagamento ou deseja ingressar com
uma acao de despejo cumulado com cobranca ou acdo de execugao?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cladomine Paschoal, 187
Cobi.anpa .Juho Casas Bisilsriats Jd Paulistano - Serocaba /SP
EERE oo coon b Cuidando bem do seu bem Sl C

juliccasas com. br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este

endereco eletrénico.
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