18/06/2020 E-mail de Julio Casas - Fwd: Aluguel Av. Independéncia - Contrato 968

L]
G M 7 I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

by Logle

Fwd: Aluguel Av. Independéncia - Contrato 968

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 18 de junho de 2020 08:43
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Julio Casas - Julio Casas Iméveis <juliocasas@juliocasas.com.br>

Date: qua., 17 de jun. de 2020 as 13:54

Subject: Re: Aluguel Av. Independéncia

To: Juridico - Julio Casas Imdveis <juridico@)juliocasas.com.br>

Cc: Cobranga <cobranca@)juliocasas.com.br>, Gestor Adm - Julio Casas Imdveis <gestoraadministrativo@)juliocasas.com.br>

ok

Jdlio A. Casas

Diretor
hﬂﬂﬂlﬂoﬂlﬂl Rua Clodomiro Paschoal, 187
- il B Jalio Casas Iaist Jd Paulistane - Sorocaba /SP
TRERLRC | FYT12-4570 Cuidando bem do seu bem pERlZIOT8161

juliocasas.com.br

Remetente notificado por
w Mailtrack

Em ter., 16 de jun. de 2020 as 15:04, Juridico - Julio Casas Imoéveis <juridico@)juliocasas.com.br> escreveu:
Ola Helena, boa tarde!

O Duilio autorizou diretamente ao Julio, para pagamento até amanha, com isengéo de multa e juros, contemplando o desconto de 20% e
o abono mencionado no aditamento, conforme mensagem anterior.
Ante ao exposto, pego encaminhar o boleto ainda hoje.

Antecipadamente grata,

Rose Theodoro
Juridico ;
Rua Cledomire Paschoal, 187
juridice@juliocosos.com.br .Jﬂ] iO Cas el [moveis Id Paulistano - Sorocaba (5P
{15) 9 9125.3072 Cuidando bem do seu bem pekel o161

juliocasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Juridico - Julio Casas Iméveis <juridico@juliocasas.com.br>
Date: sex., 12 de jun. de 2020 as 13:12

Subject: Aluguel Av. Independéncia

To: Jose Duilio Justi <duilio.justi@gmail.com>

Ola Duilio, boa tarde!

A locataria do imével em referéncia solicitou- nos a contemplagdo do abono de R$3.865,06 entabulado no aditamento, ultima parcela de
referido abono para o aluguel do més vigente, com vencimento prorrogado para 16/05, com isengao de multa e juros.

Podemos autorizar?

PARAGRAFO PRIMEIRO: Pactuam as partes que, no periodo de
04 (quatro) meses, a ser contado do vencimento de aluguel em 10 de margo de 2020 ao
vencimento de aluguel em 10 de junho de 2020, o valor locaticio tera um abono de
R$3.865,06 (trés mil oitocentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), sem prejuizo
do reajuste anual previsto no paragrafo segundo do presente instrumento.
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