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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 974 Ref. 01/2019 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 6 de março de 2019 09:14
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.
 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: Marcelo - Trevo <marcelo@hoteltrevo.com.br> 
Date: sex, 1 de mar de 2019 às 12:09 
Subject: RES: Aluguel - Av. Ipanema nº 780 
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Danilo calderon ferreira <DANOCALDERON@gmail.com> 
Cc: Daniela - All Inn - Hotel Trevo <daniela@hoteltrevo.com.br> 
 
 

Boa tarde.

 

Conforme falamos a pouco, concordamos com a isenção de multa e juros referente a esse mês.

 

A�.

 

Marcelo Baudenbacher.

 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis [mailto:cobranca@juliocasas.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 1 de março de 2019 11:40 
Para: Danilo calderon ferreira; Marcelo - Trevo 
Assunto: Aluguel - Av. Ipanema nº 780
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Prezado, bom dia!

 

O locatário do imóvel da Av. Ipanema nº 780, entrou em contato, pois como agora o locatário tem uma nova sociedade, outra
pessoa está responsável pelos pagamentos dos aluguéis, e o aluguel vencido em 10/02/2019 acabaram não efetuando o
pagamento. Ele quer efetuar o pagamento hoje e pediu então para verificar a possibilidade de isentar a cobrança de multa esse
mês. O senhor está de acordo?

 

 

 

Atenciosamente,

 
 
Prezados locatários, 
 
ATENÇÃO! 
 
O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 
 
Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 
 
O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este
endereço eletrônico.

 

 

Remetente notificado por  
Mailtrack 01/03/19 11:35:53

 

 

Remetente notificado por  
Mailtrack 
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