&
M Gma || Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Fwd: Negociagao aluguel - Av. Washington Luiz n°® 1887

1 mensagem

Amanda Galdino - Julio Casas Iméveis <rescisao@)juliocasas.com.br> 30 de junho de 2022 09:34
Para: Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas

Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
Bom dia Ju,
Segue a autorizagao do proprietario para a cobranga de apenas 50% de multas e juros.

Qualquer duvida, estou a disposicao!
Atenciosamente,

Amanda Galdino
ol Foe - - Rua Cledomira Paschoal, 187
rescisac@juliocasas. cam br B Julio Casas ISe 1d Paulistano - Sorocaba /SP
SE S 21066500 Cuidando bem do seu bem 2T e161

uliocasos, com. br

---------- Forwarded message ---------

De: Cobrancga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Date: qua., 29 de jun. de 2022 as 11:48

Subject: Fwd: Negociagao aluguel - Av. Washington Luiz n°® 1887

To: Rescisao <rescisao@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena Santos
Cﬂbl‘ﬂﬂl,‘l:l T - " Rua Clodomiro Paschoal, 187
cobranca@julicsasas.com.br .J nlio Casas iissiniae Jd Paulistanc - Sorocaba /5P

[15) 2101.6161

(15) 7 9180.4454 : DAH 147
Cuidande bem do seu bem bt

---------- Forwarded message ---------

De: Paulo Sérgio Rodrigues <psr.rodrigues.br16@gmail.com>
Date: ter., 28 de jun. de 2022 as 15:43

Subject: Re: Negociagao aluguel - Av. Washington Luiz n® 1887

To: Cobranca - Julio Casas Imdéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde, Helena.

Tudo Certo.
Se a inquilina pagar este més de junho, até o dia 30/06, podera dar um desconto na multa e juros por atraso de até 50%.

Caso nao pague até o final deste més, dai conversamos novamente.
Obrigado.
Paulo Sérgio Rodrigues

Em ter., 28 de jun. de 2022 as 10:34, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado Sr. Paulo, bom dia!
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Referente a proposta de negociagao do aluguel do imével da Av. Washington Luiz n°® 1887, informo que o locatario esta de
acordo, portanto finalizamos a negociagdo nos seguintes termos:

- Considerando que o valor atual do aluguel é R$5.221,39, osera concedido um abono de R$221,39 pelos préximos 10 meses,
do vencimento 10/07/2022 até 10/04/2023, devendo ser pago R$5.000,00 de aluguel + encargos.

Fico no aguardo de sua confirmagéo.

Atenciosamente,
Helena Santos
Cﬁbl‘ﬂl‘liﬂ o ~ - Rua Clodomire Pascheoal, 187
cobranca@ijuliocasas.com br B Julio Casas isrss Jd Paulistanc - Sorocaba /5P
13 ¥ 71804436 Cuidende bem do seu bem Nizlel0liotel

juliocasos.com. br
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