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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de abril de 2020 08:14
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imodveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
- Rua Clodomiro Paschoal, 187
I Jes b .Jﬂ]io C&S&S Inﬂ f_:] ve iS Jd Paulistano - Sorocaba /SP
o iconasas.con, Cuidando bem do seu bem gl ol 6]

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Paulo Sérgio Rodrigues <psr.rodrigues.br16@gmail.com>
Date: qui., 23 de abr. de 2020 as 11:06

Subject: Re: Aluguel em aberto

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia.

Pode ser sim.

Sem problemas.

Vamos colaborar com o momento dificil q todos estdo passeando.

Atenciosamente

Paulo Sérgio

Em qui, 23 de abr de 2020 09:48, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Sr. Paulo, bom dia!

A locataria me ligou agora, e disse que conseguiu o valor para pagar o aluguel vencido em 10/04/2020, porém ela tem somente o
valor original e pediu para verificar a possibilidade de isengdo da cobranga de juros e multa para pagamento amanha dia 24/04/2020,
o senhor esta de acordo?

Atenciosamente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1664852420712686119%7Cmsg-f%3A1664852420...
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Helena dos Santos
Cabra Rua Cledemire Paschoal, 187
e A B Julio Casas IRNOSk 1d Poulistano - Soracaba /SP
¢ R Cuidoando bem do seu bem il

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

Remetente notificado por
\ Mailtrack

Em sex., 17 de abr. de 2020 as 13:23, Paulo Sérgio Rodrigues <psr.rodrigues.br16@gmail.com> escreveu:
Bom dia.
Acho melhor aguardar.
A situagao nao esta boa mesmo.
Acho g quando do prazo do reajuste do aluguel, acho melhor este ano néo passar.
Atenciosamente,
Paulo Sérgio

Em sex, 17 de abr de 2020 10:02, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Bom dia!

Informo que ainda nao houve o pagamento de aluguel do imével:

- Av. Washington Luiz, 1887.

- Vencimento: 10/04/2020.

- Previsao de pagamento do(a) locatario(a): Nao informado até o momento.

Sendo assim, gostaria de saber se deseja aguardar uma previsao de pagamento ou deseja ingressar com
uma acao de despejo cumulado com cobranga ou agao de execugao?

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodemiro Paschoal, 187
Cobranga .JUIIO Casas it Jd Paulistane - Sorecaba /5P

cobrango@juliccasas.com.br z (15) 2101.6161
Cuidando bem do seu Oy

Prezados locatarios,

ATENCAO!

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrénico.

Remetente notificado por
VY \ailtrack
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