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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 23 de janeiro de 2020 08:51

Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodoemire Paschoal, 187
C"b'r'“"r‘“ . .,_]1'1]10 Casas o Jd Poulistane - Sorocaba /SP
SONMESRENIOmZ0s. com. Cuidando bem do seu bem Rclielt hotal

juliocasos.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161

ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: f.a.p-ep@uol.com.br <f.a.p-ep@uol.com.br>

Date: ter., 21 de jan. de 2020 as 16:13

Subject: RE: Aluguel

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Boa tarde !

Positivo!
Ultima chance, ok?

Att,

Fernando

De: "Cobranga - Julio Casas Imoéveis" <cobranca@)juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/01/21 15:16:30

Para: f.a.p-ep@uol.com.br

Assunto: Re: Aluguel

Sr. Fernando, boa tarde!
Em contato com a locataria, ela acabou néo efetuando o pagamento do boleto na sexta-feira, eu enviei o boleto para ela, mas ela

achou que entrava direto no DDA, e viu hoje que n&o entrou. Desta forma posso emitir novo boleto para ela pagar amanha dia
22/01/2020 sem a cobranga de multa e juros?
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Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomiro Paschool, 187
oprn B Julio Casas TS Jd Paulistano - Sorocaba /SP
Tt oot Cuidando bem do seu bem g0 o101

juliocasos.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderecgo eletrdnico.

Remetente notificado por
<4 Mailtrack

Em qui., 16 de jan. de 2020 as 13:57, f.a.p-ep@uol.com.br <f.a.p-ep@uol.com.br> escreveu:
Boa tarde !
Positivo, de acordo!
Att,

Fernando

De: "Cobranca - Julio Casas Imoéveis" <cobranca@)juliocasas.com.br>
Enviada: 2020/01/16 10:42:06

Para: f.a.p-ep@uol.com.br

Assunto: Aluguel

Prezado, bom dia!

Em contato com a locataria do imével da Rua Gongalves Dias n° 508 Sala 04, a locataria informou que néo efetuou o pagamento
do aluguel vencido em 10/01/2020, pois teve um problema no DDA.

Devido a isso, ela pediu para verificar a possibilidade de isentar a cobranga de multa para pagamento amanha dia 17/01/2020. O
senhor esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cladomire Paschoal, 187
e M Julio Casas [Faen Jd Pavlistano - Sorocaba /P
SR, com Cuidando bem do seu bem Pl Obeto]

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
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6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrbnico.

Remetente notificado por
w Mailtrack

Remetente notificado por
w Mailtrack
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