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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 12 de margo de 2019 15:44
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodemire Paschoal, 187
c"b']_“"w . .J]:[]lg Casas Iibias Jd Paulistone - Serocaba /SP
CoDneolioRacosas. com Cuidando bem do seu bem Ll

juliocasas.com. br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Anna Fonseca <annalucia.fonseca@gmail.com>

Date: seg, 11 de mar de 2019 as 20:14

Subject: Re: Aluguel - Rua Jodo Martini Netto n° 50

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Boa noite,.
Tudo bem. Desculpa a demora.

Anna

Em seg, 11 de mar de 2019 10:58, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezados, bom dia!

O locatario do imével da Rua Joao Martini Netto n° 50, entrou em contato solicitando alteragédo do vencimento do aluguel esse
més para pagamento dia 13/03/2019, entdo gostaria de saber se estdo de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cladamire Paschoal, 187
S M Julio Casas et Jd Pavlistano - Sorocaba /5P
SN0 oo Cuidondo bem do seu bem pealiernbate]

uliecasas.com.br

Prezados locatarios,
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ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranca da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.
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