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L ]
G M I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Isengao de Multa - Contrato 1028

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 24 de junho de 2020 08:29

Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@)juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Poschoal, 187
CObmn;n 5 ]_i_ 1 o A1 ‘{-"‘_i S Jd Paulistane - Sorccaba /SP
cobrango@juliccasas.com.br .Ju o Casas JITNEE (15)2101.8161

Cuidando bem do seu bem Tollacss Corbe

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 152101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletroénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>

Date: sex., 19 de jun. de 2020 as 17:57

Subject: RES: Aluguel - Rua Santa Clara n ° 36

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Dr.Dante - Dantecatuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>

Helena:

Boa tarde!

Esta correto. A locataria entrou em contato conosco porque, segundo afirmou, nao teve retorno de vocés. Foi
concedido desconto de 20% nos aluguéis de 15/04, 15/05 e 15/06, sem incidéncia de correcdo e juros de mora.
Favor emitir o boleto, se ainda nao realizado, para o dia 23/06. Meu pai disse que avisou na imobiliaria essa
negociacao.

Obrigado.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670379840464185919%7Cmsg-f%3A1670379840...
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Dante Soares Catuzzo Junior
ADVOGADO - OAB/SP 198.402

Rua Antdnio Soares, 389

Dante Cétuzzo

ADVOGADOS Jd. Paulistano * Sorocaba * SP
Fones: (15) 3231 0212 - 3231 5365
46 ANOS DE EXPERIENCIA |URIDICA www.dantecatuzzo.com.br

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2020 15:41

Para: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>; Dr.Dante - Dantecatuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br>
Assunto: Aluguel - Rua Santa Clara n ° 36

Prezados, boa tarde!

A locataria do imével da Rua Santa Clara n ° 36, entrou em contato informando que combinou que seria dado um
desconto correspondente a 20% sobre o aluguel, ja concedido no vencimento 15/04/2020, e também devera ser
concedido nos vencimentos 15/05/2020 e 15/06/2020, sendo que néo serdo cobrados multas e juros.

Fico no aguardo de vossa confirmagéo.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Clademire Paschoal, 187
o @il 2 b .L]fllio CB.S&S It’l'l é"‘.-"ei S Jd Paulistane - Sorccaba /SP
g Cuidando bem do seu bem (15)2101.6181

juliecasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego
eletrénico.

Remetente notificado por
v Mailtrack
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