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Previsio Pagamentos em Geral
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Identificador Taxa Descrigdo Vencimepfo ' Valor Total
234 756 MANUTENGAO RR$750,00

Vencimento Cod. Imév. Logradouro

151?%1

Numero/Complemento  Evento Valor

RR$ 750,00

15/10/2021 08304 GEORG SCHAEFFLER
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Sim, todos os depésitos antetiorees foram.realizados na conta
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Veja se entendi
CustoR$1.500,00primeira opgéo ou
RS 5.750,00 segunda opgéo
Servico executado pelo Timoteo
Correto?
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1110/2021 15:28 E-mail de Julio Casas - Fwd: ORCAMENTO CALCADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR

1

M Gma]l Manutengio - Jullo Casas Iméveis <manutencao@juliocasas.com.br>

Fwd: ORCAMENTO CALGADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR

5 mensagens

Amanda G?a_ldino - Rescisdo - Julio Casas Imévels <rescisao@juliocasas.com.br> 26 de agosto de 2021 17:02
Para: Administrativo - Julio Casas Iméveis <manutencao@juliccasas.com.br>

Atenciosamente,

Forwarded message
De: Timéteo Carneire <carneiro_tim@yahoo.com.br>

Date: qui., 26 de ago. de 2021 as 17:00

Subject: ORCAMENTO CALGADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR
To: Rescisdo - Julio Casas Imdveis <rescisao@)juliocasas.com.br>

Lais, boa tarde!

12 opgao - Para fazer a calgada com 2 metros de largura e 20 metros de comprimento perfazendo um total de 40 mis? em
cancreto usinado valor total de R$ 5.000,00( Cinco Mil Reais ).

22 opgio - Entrei em contato com a URBES que gerou a exigéncia 7257/2021 e questionei que Ia existe piso inter-
travado{modulado)e que este faz a vez do concreto liso, a Ketelin da notificagdo me falou que o tecnico apontou que era somente
grama, realmente tem um pouco de grama entdo ela me pediu para remover a grama que esta sobre o piso e acertar uma parte
que esta em desnivel e contaté-la novamente e ela envia o tecnico para andlise final.

Nesta opcdo irei fazer & remogao de toda a grama que esta sobre o piso com escova rotativa e a regularizagéo do piso.
R$ 1.500,00( Um mil e quinhentos Reals )

Atc,
Timéteo Carneiro

Manutengio - Julio Casas Iméveis <manutencao@juliocasas.com.br> 26 de agosto de 2021 17:04
Para: Gestor Adm - Julio Casas Iméveis <gestoraadministrativo@]uliocasas.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Amanda Galdino - Rescisdo - Julio Casas Imévels <rescisao@juliocasas.com.br> 27 de agosto de 2021 11:24
Para; Administrativo - Julio Casas Imdveis <manutencao@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
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11110/2021 15:28 E-mail de Julio Casas - Fwd: ORCAMENTO CALGADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR

-——— Forwarded message ——-

De: Timéteo Carneiro <cameiro_tim@yahoo.com.br>

Date: sex., 27 de ago. de 2021 as 11:13

Subject: Re: ORCAMENTO CALGADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR
To: Rescisao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Bom dia Lais.

Casg nado tenhamos éxito na opgéo dols "paga somente" 50% do valor, ou seja, R$ 750,00(Setecentos e Cinquenta Reais), caso
positivo, paga a diferenga e encerramos a manutengao.

Se necessério a execugio da calgada com concreto ento o valor do orgamento total R$ 5.000,00( Cinco Mil Reais).

Em resumo, entre a risco da execugio mais econdmica e a necessidade real da calgada R$ 750,00 + R$ 5.000,00 = R$ 5.750,00
porém, estou exploranda nesse momento a possibilidade de com R$ 1.500,00 resclver essa questaoc.

Espero ter sido claro nas palavras.

Aic

[Texto das mensagens anteriores oculio]

Manutengao - Julio Casas Iméveis <manutencac@juliocasas.com.br> 27 de agesto de 2021 11:26
Para; Gestor Adm - Julio Casas Imdveis <gestoraadministrativo@juIiocasas.com.br>

-———— Forwarded message —---

De: Amanda Galdino - Rescisdo - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Date: sex., 27 de ago. de 2021 as 11:28

Subject: Fwd: ORCAMENTO CALCADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR
To: Administrativo - Julio Casas Iméveis <manutencao@juliocasas.com.br>

a*

[Texto das mensagens anleriores ocuito]

Amanda Galdino - Rescisdo - Julio Casas Imévels <rescisao@juliocasas.com.br> 30 de agosto de 2021 15:43
Para: Administrativo - Julio Casas Imdveis <manutencac@jullocasas.com.br>

Atenciosamente,

————-— Forwarded message —————-

De: Timéteo Carneiro <cameiro_tim@yahoo.com.br>

Date: seg., 30 de ago. de 2021 as 15:39

Subject: Enc: Re: ORCAMENTO CALCADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR

To: Rescisia - Julio Casas Imdveis <rescisao@juliocasas.com.br>
L 0 e e 0L 284 7004 ATE93343102238simpl=msg-f063A17091875... 213
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11/10/2021 15:28 E-mail de Julio Casas - Fwd: ORCAMENTO CALCADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR

Lals boa tarde.

Com relagio a manutencéo que sera realizada com escovagéo do pisonque esta oculto em fungio da grama saliente e
regularizagio de médulos que estdio em.desnivel o tempo de garantia serd de 120 dias uma vez que néo se frata de execugao de
servigo novo e sim de manutengéo.

Alc

Enviado do Yahoo Mail no Android

---- Mensagem encaminhada ~-—

De: "Timéteo Carneiro” <camneiro_tim@yahoo.com.br>

Para: "Rescisdo - Julio Casas Imdveis" <rescisao@juliocasas.com.br>

Cc:

Enviada: sex, 27 27e ago 27e 2021 25 11:13

Assunto: Re; ORCAMENTO CALCADA AV GEORGE SCHEFLER, 2005 CONTEMAR

[Texto das mensagens antericres oculta)
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30/08/2021 11:23:20 Page 1 of |
M. ulio Casa
Previsio Pagamentos em Geral
Identificador Taxa Descri¢éo Vencimento Valor Total
234 756 MANUTENCAO 02/09/2021 RR$750,00
Vencimento Cod. Imév. Logradouro Numero/Complemento Evento Valor
02/09/2021 08304 GEORG SCHAEFFLER 2005 RR$ 750,00
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