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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 12 de julho de 2019 10:45

Para: Renata Passaro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomira Paschoal, 187
oo Julio Casas Jisileiigs istano -
Jels Jd Paulistono - Sorocaba /SP
cobrongo@juliccosas.com.br . (15§ 2101.6141
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Cuidando bem do seu bem o achras cambe

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos néo isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através

do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego

eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Regina Marcia <reginavarca@terra.com.br>

Date: qui, 11 de jul de 2019 as 13:32

Subject: Re: Aluguel - Rua Arthur Fonseca n° 190 Apto. 25

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Ok, tudo bem

Enviado do meu iPhone

Em 11 de jul de 2019, a(s) 09:14, Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:

Prezada, bom dia!

O locatario do imével da Rua Arthur Fonseca n°® 190 Apto. 25, entrou em contato informando que ndo conseguiu efetuar o
pagamento do aluguel que vencia ontem dia 10/07/2019, e deseja efetuar o pagamento hoje dia 11/07/2019 e pediu para verificar
a possibilidade de isentar a cobranga de multa este més. A senhora esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiro Poschoal, 187
Cobranca 5 li_ noveis Jd Paulistone - Sorecaba /SP
iR VSTIGROEEER] Imoveis RIS
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Cuidando bem do seu bem olichas et br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
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O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrénico.
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