M Gmail

Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isengdo de Multa - Contrato 1043 Ref. 04/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Helena dos Santos

Cobronga
cobrango@juliccasas.com.br

Prezados locatarios,

ATENGAO!

BJulio Casas IS

Cuidando bem do seu

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Lo

26 de maio de 2021 09:12

Rua Clodomire Paschoal, 187
Jd Paulistane - Serocaba /5P
(15) 2101.6161

wliscasos com.br

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail

cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Escritorio Diogo Tudela Neto <tudelamaringa@hotmail.com>

Date: qua., 19 de mai. de 2021 as 14:12

Subject: RES: Negociagéo aluguel - Rua Padre Luiz n° 414
To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde!

Ok. Isengao de multa e juros referente ao aluguel de 10/05, para pagamento em 25/05/2021 concedida.

Att. Priscilla

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 19 de maio de 2021 14:05

Para: Escritorio Diogo Tudela Neto <tudelamaringa@hotmail.com>
Assunto: Re: Negociagao aluguel - Rua Padre Luiz n® 414

Prezados, boa tarde!

A locataria entrou em contato solicitando isengédo da cobranca de multas e juros dos aluguel vencido em 10/05/2021, para

pagamento dia 25/05/2021.

Gostaria de saber se autorizam?
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Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Cladomire Paschoal, 187
Cobranga .Jullc Ca_sas Jd Paulistano - Serccaba /SP

cobrongo@juliocasas.com.br ] (15) 2101.6161
Cuidando bem do seu bem s

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néao recebimento dos boletos néao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

Em sex., 14 de mai. de 2021 as 08:30, Escritorio Diogo Tudela Neto <tudelamaringa@hotmail.com> escreveu:

Bom dia!

Falei com o Sr. Diogo, que autorizou manter o valor do aluguel sem reajuste (R$4.024,98) pelo periodo solicitado.

Att.

Priscilla

Enviado do Email para Windows 10

De: Cobranca - Julio Casas Imoveis
Enviado:quinta-feira, 13 de maio de 2021 12:05

Para: Escritorio Diogo Tudela Neto

Assunto: Negociagéo aluguel - Rua Padre Luiz n° 414

Prezados, bom dia!

A locataria do imével da Rua Padre Luiz n° 414, entrou em contato solicitando uma negociagao do valor do aluguel que foi
reajustado.

A justificativa é que devido a situagado atual, com o fechamento dos comércios, tiveram uma queda drastica no volume de
vendas e nado possuem condigdes financeiras de arcar com o aumento do aluguel.

Aluguel anterior R$4.024,98.
Aluguel reajustado R$5.277,15 (reajuste de 31,11%).

Proposta locatario:

Isencado do reajuste do aluguel desse ano, ou seja, manter o valor do aluguel anterior até o proximo reajuste.


mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:boleto@juliocasas.com.br
mailto:tudelamaringa@hotmail.com
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:cobranca@juliocasas.com.br
mailto:tudelamaringa@hotmail.com

Sendo assim, gostaria de saber se esta de acordo ou ndo com a solicitagdo do locatario ou gostaria de passar uma
contraproposta?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomiro Paschoal, 187
C°b'1_“""9° .Jl.lllO Casas Il Jd Paulistens - Serocaba /SP
SRR s Cuidando bem do seu bem paliciu Lol

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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