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Isengdo de Multa - Contrato 1044 Ref. 08/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 15 de setembro de 2021 15:31
Para: Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imdveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga b ]_l N (:} ";"{-‘i S Jd Paulistano - Serocaba /SP
cobrongo@juliocasos.com.br .Ju — Casas Imoveis r (15) 2101.6161

- — ns
Cuidando bem do seu bem ey Sambr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Consultas - Julio Casas Iméveis <consultas@juliocasas.com.br>
Date: seg., 13 de set. de 2021 as 11:33

Subject: Fwd: RUA TEREZA LOPES 429

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Estefénia Souza

Consultas Rua Clodomiro Paschoal, 187

consultas@juliocasas.com.br B Jdlio CasasnGeiGE Jd Paulistano - Sorocaba /SP

. (15) 2101.6161
Cuidande bem do seu bem juliocosas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: <maia.sor@terra.com.br>

Date: seg., 13 de set. de 2021 as 11:30

Subject: Re: RUA TEREZA LOPES 429

To: Consultas - Julio Casas Iméveis <consultas@)juliocasas.com.br>

Bom dia,

pode isentar dos juros e multas.

Receberam o email com a resposta da negociagdo?

Em Seg 13/09/21 10:18, Consultas - Julio Casas Imdveis consultas@juliocasas.com.br escreveu:
Bom dia Prezados

A locataria do imovel situado na rua Tereza Lopes n°429,esta solicitando um boleto com isengdo de multas e juros para pagamento hoje dia
13/09/2021,pois devido as tratativas de negociagdo,ndo conseguiu efetuar o pagamento na sexta dia 10/09/2021.

Gostaria de saber se o Sr° Autoriza a isengao de multas e juros para a geragéo do novo boleto,com vencimento para hoje 13/09/20217?

Atenciosamente
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