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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 11 de outubro de 2018 14:58
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis <financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiro Paschoal, 187
Cobranga b ll novelis Jd Paulistano - Sorocaba /5P
cobrango@juliocasas.com.br .Ju io Casas [intISE oz {15) 2101.6181

Cuidande bem do seu bem Wliocnsas com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Em caso de nédo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco

eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Augusto Schmidt <orthos.orthos@ig.com.br>

Date: qua, 10 de out de 2018 as 19:12

Subject: Re: Aluguel - Av. Caribe n° 454

To: Cobranca - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
Ok. Confirmado

Enviado do meu iPhone

Em 10 de out de 2018, a(s) 17:55, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Boa tarde Sr. Augusto!

Conforme conversamos, peco que o senhor me confirme que autoriza a isen¢do da cobran¢a de multa do aluguel que vence hoje
dia 10/10/2018, para pagamento amanha dia 11/10/2018, referente ao imoével da Av. Caribe n° 454.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Cledomiro Paschoal, 187
C°b'_“""9° .Jl:lllO Casas s Id Paulistano - $orocaba /5P
EoeEasce. o b Cuidando bem do seu bem ii=lal0lie16]

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.
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O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletronico.
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