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Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1053 Ref. 08/2020 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de outubro de 2020 08:27
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.

---------- Forwarded message --------- 
De: Helita Faulin <helita.faulin@ceuazul.ind.br> 
Date: qui., 8 de out. de 2020 às 11:32 
Subject: Re: Aluguel - Av. Gisele Constantino nº 161 Sala 1612 
To: Cobrança <cobranca@juliocasas.com.br> 
Cc: meri <meri@institutodainfancia.com.br>, Franke Pavan <frankepavan@ceuazul.ind.br> 

Bom dia!!! 

O Sr. Franke autorizou a isenção do juros e multa desse aluguel(10/09/2020). 
Aproveito a oportunidade para perguntar se os outros inquilinos do sr. Franke estão em dia com os alugueis. 
Aguardo retorno. 
ATt 

Helita 

De: "Cobrança" <cobranca@juliocasas.com.br> 
Para: "Franke Pavan" <frankepavan@ceuazul.ind.br>, "Helita Faulin" <helita.faulin@ceuazul.ind.br>, "meri"
<meri@institutodainfancia.com.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 8 de outubro de 2020 10:37:54 
Assunto: Aluguel - Av. Gisele Constantino nº 161 Sala 1612 

Prezado, bom dia!
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O locatário do imóvel da Av. Gisele Constantino nº 161 Sala 1612, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/09/2020 que consta
em aberto.
Ele informou que ainda está passando por dificuldades financeiras, e está pedindo isenção da cobrança de multas e juros para pagamento
amanhã dia 09/10/2020, então gostaria de saber se está de acordo?

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do
telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails
para este endereço eletrônico.

Remetente notificado por  
Mailtrack 
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