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M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isencao de Multa - Contrato 1053 Ref. 11/2020

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 14 de janeiro de 2021 09:36
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imédveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Fuwe Clodomire Paschoal, 187
Cobmngu 7 ]. 'l [:] "l\"'{l‘i S Jd Paulistano - Sorocaba /5P
cobrango@iuliccasas.com.br .Ju io Casas JIGTSE ) (15) 2101.6161

Cuidande bem do seu bem i g

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O néo recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

—————————— Forwarded message ---------

De: Helita Faulin <helita.faulin@ceuazul.ind.br>

Date: seg., 11 de jan. de 2021 as 16:33

Subject: Re: Aluguel - Av. Gisele Constantino n°® 1850 Sala 1612
To: Cobranga <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde!

Ok Sr. Franke autorizou os dois se taxas e juros , solicitou que a partir do proximo més seja feito na data certa.
Att

De: "Cobranga" <cobranca@)juliocasas.com.br>

Para: "Franke Pavan" <frankepavan@ceuazul.ind.br>, "Helita Faulin" <helita.faulin@ceuazul.ind.br>
Enviadas: Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 8:41:05

Assunto: Aluguel - Av. Gisele Constantino n® 1850 Sala 1612

Prezado, bom dia!

O locatario do imovel da Av. Gisele Constantino n° 1850 Sala 1612, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/12/2020 que esta
em aberto, ele pede isenc¢éo da cobranga de multas e juros para pagamento amanha dia 12/01/2021, e o aluguel com vencimento em
10/01/2021 isengéo de multas e juros para pagamento dia 20/01/2021.

O senhor esta de acordo?
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Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodomirs Paschoal, 187
Cobranca 11i Imoveis Jd Paulistone - Sorocoba /SP
:obrmh;n@iu'mm,br .Jullo Casas I T WEA AN R (15) 2101.56161

Cuidando bem do seu bem s

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto € necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do
telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br € de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor nao enviar e-mails
para este endereco eletrdnico.
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