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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br> 13 de agosto de 2019 16:09
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imodveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imoéveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
S il M Jlio Casas [IOuSk Jd Paulistanc - Soracaba /SP
SRR Rithecs con b Cuidondo bem do seu bem p=lialolo16]

juliocasos.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Helita Faulin <helita.faulin@ceuazul.ind.br>

Date: ter, 13 de ago de 2019 as 15:38

Subject: Re: Aluguel

To: Cobranga <cobranca@juliocasas.com.br>

Cc: Franke Pavan <frankepavan@ceuazul.ind.br>, meri <meri@institutodainfancia.com.br>

Boa tarde!
Conversei com o Sr. FRanke, ele falou que tudo bem.
Att

Helita

De: "Cobranga" <cobranca@juliocasas.com.br>

Para: "Franke Pavan" <frankepavan@ceuazul.ind.br>, "Helita Faulin" <helita.faulin@ceuazul.ind.br>, "meri"
<meri@institutodainfancia.com.br>

Enviadas: Terga-feira, 13 de agosto de 2019 15:29:50

Assunto: Re: Aluguel

Prezados, boa tarde!

Algum retorno sobre a solicitagdo abaixo?

Atenciosamente,
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Helena dos Santos

cobrongo@juliccasas.com.br

Prezados locatarios,

ATENCAO!

B Julio Casas It

Cuidande bem do seu

O néao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Ruwa Cledomire Paschoal, 187
Jd Paulistane - Sorocoba /5P
(15) 2101.6141
juliocasos.com.br

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através

do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br € de envio automatico e n&o possui caixa de entrada, favor ndo enviar

e-mails para este enderego eletrénico.

Remetente notificado por
. Mailtrack

Em ter, 13 de ago de 2019 as 08:24, Cobranca - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

escreveu:
Prezados, bom dia!

O locatario do imével da Av. Gisele Constantino n° 1850 Sala 1612, entrou em contato pois nao
conseguiu efetuar o pagamento do aluguel que venceu dia 10/08/2019 (sabado) e deveria ser pago
ontem. Ele pediu para verificar se é possivel isentar a cobranga de multa para pagamento hoje dia

13/08/2019. Voce esta de acordo?

Atenciosamente,

Helena dos Santos

Cabranca
cobrongoi@juliocasas.com.br

Prezados locatarios,

ATENGAO!

O néao recebimento dos boletos néao isenta a cobranga da multa.

B Julio Casas it

Cuidando bem do

seu

Rua Cledomiro Paschoal, 187
Jd Paulisiano - Sorocoba /5P
(15) 2101.6161
uliocasos.com.br

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através

do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor nao
enviar e-mails para este endereco eletronico.

Remetente notificado por
\ Mailtrack
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14/08/2019

Ce“ yﬂ“{ Helita Faulin

Tel: {15) 2101-3400 Ramal: 3510
Ceu Azul Alimentos Lida.

Remetente notificado por
w Mailtrack
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Tel (15) 3229-3400 R: 3510

Rua: Laura Maiello Kook, 300

CEP: 18052-445

Jd. Move Mundo
Sorocaba-3P
www.ceuazulind.br
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