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1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 10 de fevereiro de 2020 15:23
Para: Renata Passaro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rue Cledomiro Paschoal, 187
Cobranga b ll novelis Jd Paulistano - Serocaba /5P
cobranga@juliocasas.com.br .Ju 19 Casas Imoveis [ (15)2101.6161

Cuidando bem do seu bem (i

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranca da multa.

Em caso de nédo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Adriana Kalil <adriana.kalil@terra.com.br>

Date: seg., 10 de fev. de 2020 as 13:07

Subject: Re: Aluguel - Rua dos Andradas n® 11

To: Cobranca - Julio Casas Imoéveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Bom dia .
Ok, mas avise o locatario que o préximo atraso ele nao sera isento da multa.
Obrigada, Adriana
Em 7 de fev de 2020, a(s) 11:13, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:

Prezada, bom dia!

Seu inquilino do imével da Rua Andradas n° 11, entrou em contato pedindo prorrogagéo do aluguel que ira vencer em
10/02/2020, para pagamento dia 20/02/2020 (10 dias), conforme e-mail abaixo.

A senhora esta de acordo?

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Ruwa Cledomire Paschoal, 187
Cobranga b ll noveis Jd Pavlistano - Scrocoba /SP
cobrango@juliocasas.com.br .Ju 10 Casas Imoveis [ (15)2101.6161

Cuidando bem do seu bem e

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobran¢a da multa.
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Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.

---------- Forwarded message ---------
De: Bernardo Manoel Pulla

Date: sex., 7 de fev. de 2020 as 09:41
Subject: Boleto

To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis

Bom dia Helena,

Tudo bem?

Tivemos um més de Janeiro bem abaixo das expectativas e pagamos a 02/04 parcela das reformas no imével.
Portanto solicito uma prorrogagdo de 10 dias no boleto a vencer em 10/02/2020, sem incidéncia de multas.

Grato pela atengao.

Bernardo
Rua dos Andradas, 11

Remetente notificado por
YV Mailtrack

Remetente notificado por
54 Mailtrack
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