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G M - I I Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
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1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 14 de janeiro de 2019 17:31

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Imdveis
<financeiro@)juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Rua Cledomire Paschoal, 187
e B i M Julio Casas Ifagst 3d Poulistano - Sorocoba /5P
o Cuidando bem do seu bem (15) 2101.61561

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O néo recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de n&o recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

From: Amauri Japonesi - Comercial <ajaponesi@hsmediplan.com.br>

Date: seg, 14 de jan de 2019 as 17:06

Subject: Re: Aluguel - Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno n°® 260 Apto. 11
To: Cobranga <cobranca@)juliocasas.com.br>

Cc: pamela amorim <pamela.amorim@hsmediplan.com.br>

Boa tarde,

Nao estava na empresa dia 11.01 por esse motivo nao vi os email

Mas esta ok
Grato
‘ . Amauri Japonesi
J _ /Sl | Gerente Comercial

mediplan Q6 =" a0 &(15) - 3219-4455

COMERCIAL = amaun.japonesi@hsmediplan. com.br
GRUPO SAMARITANO SOROCAEA
wwrw.mediplan med br | www.samantano med.br

De: "Cobranga" <cobranca@)juliocasas.com.br>

Para: "amauri japonesi" <amauri.japonesi@hsmediplan.com.br>, "pamela amorim" <pamela.amorim@hsmediplan.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 12:12:05

Assunto: Aluguel - Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno n° 260 Apto. 11

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=431ae24b42&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1622665395754036616%7Cmsg-f%3A162266539...
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Prezado, boa tarde!
Seu locatario do imével da Rua Carlos Eugenio de Siqueira Salerno n°® 260 Apto. 11, ndo conseguiu efetuar o pagamento do

aluguel que vencia ontem dia 10/01/2019 devido a um imprevisto, 0 mesmo deseja efetuar o pagamento hoje dia 11/01/2019, e
pediu para verificar se o senhor pode estar isentando a cobranga de multa. O senhor esta de acordo?

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Cladomire Paschoal, 187

Zeaslicy M Julio Casas IRNQSH Jd Paulistano - Sorocaba /SP
cobrango@juliocasas.com.br Cuidando. bemitdcos (15) 2101.6141
‘ juliocasas.com.br
Prezados locatarios,

ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15
2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletronico.
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