27/07/2020 E-mail de Julio Casas - Contrato 1062 - Isengéo de multa e juros e desconto do aluguel

M Gma || Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Contrato 1062 - Isengao de multa e juros e desconto do aluguel
1 mensagem

Administrativo2 - Julio Casas Imoéveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 27 de julho de 2020 10:07
Para: Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Renata bom dia,

Segue abaixo autorizagédo do proprietario do contrato 1062 para recebimento do aluguel com desconto e com isengédo de multa e
juros.

---------- Forwarded message ---------

De: <f.a.p-ep@uol.com.br>

Date: qui., 23 de jul. de 2020 as 13:25

Subject: Re: Desconto aluguel Rua Jodo Ribeiro de Barros, 1043 - Sala 02

To: Administrativo2 - Julio Casas Iméveis <administrativo2@juliocasas.com.br>

Boa tarde !

Positivo
Att, Fernando

Enviado via UOL Mail

Assunto: Desconto aluguel Rua Jo&o Ribeiro de Barros, 1043 - Sala 02
De: administrativo2@juliocasas.com.br

Enviado em: 23 de julho de 2020 12:55

Para: f.a.p-ep@uol.com.br

Senhor Fernando boa tarde,

Conforme conversado por telefone, o boleto do aluguel do inquilino do imével na Rua Jodo Ribeiro de Barros, 1043 - Sala 02
vencido em 10/07/2020, o senhor autoriza o recebimento do mesmo com 50% de desconto no valor do aluguel e com a isengéo
de multa e juros para pagamento no dia 24/07/2020.

O senhor autoriza esse recebimento, para que possamos fazer o boleto atualizado para o inquilino?

Atenciosamente,

Clariana Lisboa

Administrafivo Rua Cledemire Paschoal, 187
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