
Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isenção de Multa - Contrato 1067 Ref. 01/2019
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 13 de fevereiro de 2019 09:00
Para: Renata Pássaro - Julio Casas Imóveis <financeiro@juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Imóveis 
<financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este 
endereço eletrônico.

---------- Forwarded message ---------
From: Géssia Toledo A. Melo >gessiata@gmail.com<
Date: ter, 12 de fev de 2019 às 17:30
Subject: Re: Aluguel - Rua Tiete nº 251
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>

De acordo. Somente este mês. 
Obrigada

Em ter, 12 de fev de 2019 16:54, Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br escreveu:
Prezados, boa tarde!

A locatária do imóvel da Rua Tiete, 251, entrou em contato informando que teve um imprevisto ontem e não conseguiu efetuar 
o pagamento do aluguel que vencia dia 10/02/2019, a mesma pediu para verificar a possibilidade de isenção da cobrança de 
multa para pagamento hoje dia 12/02/2019. Voces estão de acordo?

Atenciosamente,

Prezados locatários,

ATENÇÃO!



O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa.

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 
2101-6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este 
endereço eletrônico.


