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Contrato 1067 - Negociagao do pagamento dos aluguéis em atraso
1 mensagem

Administrativo2 - Julio Casas Iméveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 28 de julho de 2020 09:11
Para: Financeiro - Julio Casas Imoveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Renata bom dia,

Segue abaixo autorizagéo do proprietario via e-mail e whatsapp para recebimentos dos aluguéis vencidos das referéncias 01/2020,
04/2020 e 05/2020.

---------- Forwarded message ---------

De: Géssia Toledo A. Melo <gessiata@gmail.com>

Date: sex., 17 de jul. de 2020 as 15:21

Subject: Re: Negociagéo de Aluguéis em aberto - RUA TIETE, 251

To: Administrativo2 - Julio Casas Imoéveis <administrativo2@juliocasas.com.br>

Ok. Concordo com o valor de R$6.000,00 para o dia 22 de julho de 2020.
Claudio Melo

Em sex, 17 de jul de 2020 14:12, Administrativo2 - Julio Casas Imoéveis <administrativo2@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado boa tarde,

Referente a locagéo do imével mencionado acima o inquilino entrou em contato conosco para solicitar uma negociagéo dos
aluguéis que estdo em aberto, 10/02/2020, 10/05/2020 e 10/06/2020.

A inquilina ofereceu a seguinte proposta para pagamento, ela quita os 03 aluguéis em aberto no dia 22/07/2020 no valor de
R$6.000,00.

Valor dos 03 aluguéis vencidos atualizados com multa e juros na data de hoje 17/07/2020 R$7.416,61.
Sendo assim aceitando a proposta a inquilina fica em dia com os aluguéis.

Caso a proposta seja de vosso interesse, fico no aguardo de seu retorno para darmos andamento.

Clariana Lisboa
Administrativo S 3 Rua Cledomiro Paschoal, 187
administrative? Gjuliecosas.com.br .Ju]lo Casas It'j:[{'_']'\, : Jd Paulistans - Sorocoba /5P

(15) 2101.6161
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