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G M 7 I I Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>
by a0 --_'|.,'

Fwd: Negociagao Aluguel - Rua da Penha n° 987 Apto. 42

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 17 de junho de 2020 11:54

Para: Financeiro2 - Julio Casas Imdveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
CObmn;n b ]_i_ 111 ['3'4. ‘{-"‘_i S Jd Paulistane - Sorccaba /SP
cobranco@juliocasas.com br M Julio Casas INSTSE : (15) 21016181

Cuidando bem do seu bem Tollacss Corbe

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nédo isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou
através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco

eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Alexandre Latuf <alexandre.latuf@latufseguros.com.br>

Date: qua., 29 de abr. de 2020 as 09:24

Subject: RE: Negociagéo Aluguel - Rua da Penha n°® 987 Apto. 42
To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia Helena.

Estou de acordo.

Alexandre Latuf

Diretoria

Latuf Corretora de Seguros

55 15-3231.1771
alexandre.latuf@latufseguros.com.br

www.latufseguros.com.br

De: Cobranca - Julio Casas Iméveis [mailto:cobranca@)juliocasas.com.br]
Enviada: terga-feira, 28 de abril de 2020 19:30

Para: Financeiro; Alexandre Latuf

Assunto: Negociacdo Aluguel - Rua da Penha n° 987 Apto. 42

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e037f6026 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1669758505865744205%7Cmsg-f%3A1669758505...
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Prezado Sr. Alexandre, boa tarde!

Conforme combinado, segue abaixo termo de Autorizacéo referente a negociacéo do aluguel do imével da Rua da Penha n° 987 Apto. 42
devido a pandemia do Covid-19.

Fico no aguardo de sua confirmagéo.

AUTORIZAGAO

VIA APPIA ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 02.783.177/0001-37, com sede estabelecida na Av. Bardo de Tatui n.° 607 Sala 01 — Jardim Vergueiro — Sorocaba/SP,
AUTORIZA a JULIO CASAS IMOVEIS CONSULTORIA E VENDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.952.458/0001-40, e no
CRECI sob n.° J-14.717-3, com sede estabelecida na Rua Clodomiro Paschoal n.° 187 — Jardim Paulistano — Sorocaba/SP, referente ao
Contrato de Locagéo Residencial do imével localizado na Rua da Penha n°® 987 Apto. 42, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP,
nos termos a seguir indicados:

Considerando que:

W

i” — Estamos diante do estado de Calamidade Publica decretado por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 2020 em fungéo
da Pandemia Mundial causada pelo COVID-19, conhecido como novo Coronavirus;

“ii” - demonstrada a imprevisibilidade da pandemia e do alto grau de prejudicialidade financeira a LOCATARIA solicitou a
LOCADORA a repactuagdo dos alugueres com vencimento em 10 de margo de 2020 e 10 de abril de 2020, e esta por sua vez,
prontamente se propds a colaborar para solucionar a questao por meio de uma composi¢cao amigavel, tendo como principios norteadores
a boa fé e equilibrio contratual econémico para ambas as partes.

1) Ante aos fatos indicados nos considerados retro entabulados, a LOCADORA autoriza que, excepcionalmente e exclusivamente, os
aluguéis com vencimento em 10 de margo de 2020 e 10 de abril de 2020, sejam pagos pelo LOCATARIO da seguinte forma:

1.1. Os vencimentos de alugueis supra citados que somam o montante de R$3.679,32 (trés mil, seiscentos e setenta e nove
reais e trinta e trés centavos) referente ao aluguel, condominio e IPTU, serdo pagos em 04 (quatro) parcelas iguais de R$919,83
(novecentos e dezenove reais e oitenta e trés centavos) com vencimentos em 04.05.2020, 19.05.2020, 03.06.2020 ¢ 18.06.2020,
sem a cobranga de multa e juros para pagamento até os respectivos vencimentos.

Estando a LOCADORA ciente de todos os efeitos legais resultantes desta autorizagdo.

Sorocaba, 28 de abril de 2020.
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VIA APPIA ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA

Atenciosamente,

Helena dos Santos

o B Julio Casas [iete

=@n CEEte Cuidando bem do

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou

através do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego

eletrénico.

Remetente notificado por
w Mailtrack ..

Remetente notificado por
w Mailtrack
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Rua Cladomire Paschoal, 187
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(15) 2101.4161
juliecasas.com.br
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