a
M Gl | |a || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Isengdo de Multa - Contrato 1075 Ref. 11/2021

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 14 de dezembro de 2021 15:34
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga 5 ]_l 1 (:} ‘l;_".[—‘i S Jd Poulistano - Sorocaba /SP
cobrango@juliocasos.com.br .Ju — Casas lmoveis B (15) 2101.6161

Cuidando bem do seu bem ey Sambr

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.

---------- Forwarded message ---------

De: Paulo Roberto Schneider <pr.schneider@hotmail.com>

Date: seg., 13 de dez. de 2021 as 16:47

Subject: RES: Aluguel Dezembro/2021 - Av. General Carneiro n° 884
To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Boa tarde Helena.
De acordo.

Obrigado

De: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 14:44

Para: Paulo Roberto Schneider <pr.schneider@hotmail.com>
Assunto: Aluguel Dezembro/2021 - Av. General Carneiro n° 884

Prezado Sr. Paulo, boa tarde!

Conforme solicitado ao Julio, pego por gentileza que confirme que esta de acordo em isentar a cobranga de multas e juros do
aluguel vencido em 10/12/2021 para pagamento hoje dia 13/12/2021, referente ao imével da Av. General Carneiro n° 884.
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Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga 113 % -] Jd Poulistano - Sorocoba /5P
cobrongo@juliocosas.com.br .JllllO Casas Jstaiot S g1 (15) 2101.6161

Cuidande bem do seu be e

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.
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