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ISENGAO DE MULTAS E JUROS CONTRATO 1083

1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 2 de dezembro de 2021 15:13
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoéveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Boa tarde Juliana

tratativa da isengao de multas e juros para postergar o pagamento de 10/12/21 para efetuar pagamento em 20/12/2021.

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego eletrénico.

---------- Forwarded message ---—-----

De: Egmar Toledo <egmar@dierberger.com.br>

Date: qui., 2 de dez. de 2021 as 13:44

Subject: RE: Postergagdo do Aluguel venc. Dezembro para 20/12/2021
To: Cobranga - Julio Casas Imoéveis <cobranca@juliocasas.com.br>

boa tarde,
Excepcionalmente para este vencimento ok, ndo podera se estender para os meses seguintes.

att.

Egmar de Toledo

Administrativo

AGRIGEL AGROPECUARIA LTDA.
(14) 3604-2010
egmar@dierberger com br

www.dierberger.com.br

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 12:39

Para: Egmar Toledo <egmar@dierberger.com.br>

Assunto: Re: Postergagdo do Aluguel venc. Dezembro para 20/12/2021

Boa tarde prezado sr° Jo&o,por favor, alguma posigéo?

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENGCAO!

O néao recebimento dos boletos néo isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.
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Em qua., 24 de nov. de 2021 as 15:21, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br> escreveu:
Boa tarde Prezado sr° Jodo

Referente ao imovel da av itavuvu n°2068,0 locatario entrou em contato conosco e solicitou excepcionalmente para vencimento de 10/12/2021,a
postergagdo da data de vencimento para o dia 20/12/2021.
Com isengdo de multas e juros.

Sendo assim,gostaria de saber se o sr° autoriza a isengéo de multas e juros para efetuar pagamento do boleto de aluguel em 20/12/2021.

Fico no aguardo

Atenciosamente,
Estefania

Prezados locatarios,
ATENCAO!
O nao recebimento dos boletos nio isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através do e-mail
cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e nao possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletrénico.
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