#
M Gma || Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Armazem da cerveja
1 mensagem

Cobranca - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br> 24 de margo de 2021 09:58
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobra Fwa Clodomire Paschool, 187
@iul: e br .Jﬂlio Casas IITl {f“.fﬁ'.if_-] Jd Poulistana - Sorccaba /SP
e Cuidando bem do seu bem iz L

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nado recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletronico.

---------- Forwarded message --—-------

De: Consultas - Julio Casas Imoéveis <consultas@juliocasas.com.br>
Date: seg., 22 de mar. de 2021 as 10:09

Subject: Fwd: Armazem da cerveja

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

Bom dia .
Segue, armazem da cerveja .

Setor
Consultas
Rua Clodomira Pazchoal, 187
i B Julio Casas JRaiat Jd Paulistono - Sorocaba /5P
(15) 2101.6161 Cuidando bem do seu bem AElEIOLe11

uliccasas.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Egmar Toledo <egmar@dierberger.com.br>

Date: seg., 22 de mar. de 2021 as 09:13

Subject: Re: Armazem da cerveja

To: Consultas - Julio Casas Iméveis <consultas@juliocasas.com.br>

bom dia, tudo bem ?

Ja haviamos abonado para pagamento em 12/03 e agora em 23/03 - ok autorizado, porém, se passar desta data ndo havera isengéo.

att
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Egmar de Toledo

Administrativo

AGRIGEL AGROPECUARIA LTDA.
(14) 3604-2010
egmar@dierberger. com.br
www.dierbergar com.br

Em sex., 19 de mar. de 2021 as 10:01, Consultas - Julio Casas Imdveis <consultas@juliocasas.com.br> escreveu:
Bom dia,

Sr. Egmair,

O inquilino do imovel situado a Avenida Itavuvu nos contatos, solicitando a isengao de juros e multa para pagamento do boleto em
23/03/2021.

O sr. pode verificar se consegue conceder essa isengao ?

Desde ja agradeco;

Nathalia Oliveira

Setfor
Consultas
Rua Clodemire Paschoal, 187
e M Julio Casas Iast 4d Palistonc - Sorecaba /SP
(15) 2101.6161 Cuidando bem do seu bem Lzl L

juliocosas.com.br
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