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Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: mudança de conta corrigido 
1 mensagem

Michele Moraes - Rescisão_Manutenção - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br> 2 de março de 2021 08:21
Para: Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Pássaro - Financeiro - Julio Casas Imóveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Doretti Doretto <doretti_iguatemi@outlook.com> 
Date: seg., 1 de mar. de 2021 às 22:58 
Subject: ENC: mudança de conta corrigido 
To: Rescisão - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br> 

De: Dore� Dore�o 
Enviado: terça-feira, 2 de março de 2021 01:38 
Para: Rescisão - Julio Casas Imóveis <rescisao@juliocasas.com.br> 
Assunto: mudança de conta
desculpe erramos o numero do cnpj  o numero certo e 09194387/000139 conforme foi corrigido abaixo
 
bom dia
mudamos a conta bancario da rovigo 
favor da agora em diante fazer o deposito do aluquel nesta conta
rovigo itau
cnpj 09 194387/000139
rovigo administracao e par�cipacoes s/a
banco itau
ag 0513
conta  99882-3

Livre de vírus. www.avast.com.
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