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Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 15 de janeiro de 2020 12:10
Para: Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodoemire Paschoal, 187
C"b'_'““"r‘“ .,_]1'1]10 Casas o Jd Poulistane - Sorocaba /SP
SoNBlac=s.com be Cuidando bem do seu bem Rclielt hotal

juliocasos.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos ndo isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrdnico.

---------- Forwarded message ---------

De: Moisés Pasquini <moises.pasquini@gmail.com>

Date: ter., 14 de jan. de 2020 as 17:52

Subject: Re: Aluguel

To: Cobranga - Julio Casas Imoveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Ola,

Pode isentar da multa sem problemas para pagamento amanha
Obrigado

Moises

Em ter, 14 de jan de 2020 16:31, Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Prezado, boa tarde!

O locatario do imével da Rod. Joao Leme dos Santos n° 195 Casa 55, entrou em contato pois o aluguel que vencia dia
10/01/2020, n&o foi pago.

Ele informou que havia realizado o pagamento, mas por algum motivo o banco estornou esse pagamento na conta dele, ele disse
que ja esta verificando junto ao banco, mas pediu para verificar com o senhor se pode estar isentando a cobranga de multa e
juros para pagamento amanha dia 15/01/2020.

O senhor esta de acordo?

Atenciosamente,
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Helena dos Santos
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Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrbnico.
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