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Previsao Pagamentos em Geral

Identificador Taxa Descrigao Vencimento Valor Total

234 756 MANUTENGAO 16/02/2021 RR$470,00
Vencimento Cod. Imév. Logradouro Numero/Complemento  Evento Valor
16/02/2021 13715 BARAO DE TATUI 0306 RR$ 470,00
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Samuel Prestador

£sla semana nac consigo ir la para vc

Estarei estes dias em uma obra em SP
Mas se quiser deixar agmdac:c so enviar os End

Jreamento para manutencao em imcvel a Av Bardo de Tatui A 306

Desintupimento de saldas de dgua
inhamento de telhas onduladas

Vedagdo na cumieira

Vedagdo em vazamentos da calha

Em f:-i-cs em anexo mostrara os danos pela infiltragdo da agua.
V s para servigos somente no telhado..sem reparos de pintura
int ema 2.5
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G Ma || Michele Moraes - Rescisdo_Manutengao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

RE: Telhado imével Av. Bario de Tatui, 306 - Cont 1094

1 mensagem
TRICTA Fernando <f.tricta@chiesi.com> 3 de fevereiro de 2021 09:5¢

Para: Michele Moraes - Rescisdo_Manutengao - Julio Casas Iméveis <rescisao@)juliocasas.com.br>
Cc: Rosa Maria Tricta <vtricta@gmail.com>

Michele
Grato pelo orcamento. O servico esta autorizado.

Fernando

Fernando Tricta
Senior Vice President, Hematology & Immunology Programs

Chiesi Canada Corp.
www.chiesi.com

@ Chiesi

Rare Diseases @) —

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. If the reader of this message is not the intended recipient, you
are hereby notified that your access is unauthorized, and any review,
dissemination, distribution or copying of this message including any
attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient,
please contact the sender and delete the material from any computer.

From: Michele Moraes - Rescisao_Manuteng&o - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Sent: Wednesday, February 3, 2021 7:07 AM

To: TRICTA Fernando <f.tricta@chiesi.com>

Subject: Re: Telhado imével Av. Bardo de Tatui, 306 - Cont 1094

EXTERNAL EMAIL ~ Please use caution when clicking on links or opening attachments.

Bom dia senhor Fernando, tudo bem?

Segue abaixo o orgamento recebido do nosso prestador de Servigos:

Orgamento para manutengdo em imével a Av Bardo de Tatui A 306
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Servigos

.Limpeza de calha

-Desintupimento de saidas de agua
Alinhamento de telhas onduladas
.Vedagao na cumieira

.Vedacdo em vazamentos da calha

Valor total do servigo
Méao de obra e material
R$ 940,00

Em fotos em anexo mostraré os danos pela infiltragao da agua.
Obs : Valores para servigos somente no telhado..sem reparos de pintura interna

- WJulio Casas Il
Cuidando bemé;ié’;;g?

Em ter, 2 de fev. de 2021 as 10:57, TRICTA Fernando <f.tricta@chiesi.com> escreveu:

Michele,

Agradeco a comunicacao e estou de acardo com o envio de seu prestador de service a fim de realizar um arcamento.

Fernanda i 0
Fernando Tricta
Senior Vice President, Hematology & Immunology Programs
Chiesi Canada Corp.
www.chiesi.com
- - Certified
C&Chiesi
Global Rare Diseases &) o
_ The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is ‘!if i* K
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addressed and may contain confidential and/or privileged material. If the reader of this

message is not the intended recipient, you are hereby notified that your access is

unauthorized, and any review, dissemination, distribution or copying of this message

including any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient,

please contact the sender and delete the material from any computer.,

o Michele Moraes - Rescisdao_Manutengao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
Sent: Tuesday, February 2, 2021 7:40 AM
To: Rosa Maria Tricta <viricta@gmail.com>: TRICTA Fernando <f.tricta@chiesi.com>
Subject: Fwd: Telhado imével Av. Barao de Tatul, 306 - Cont 1094

————— Forwarded message -------—

De: Michele Moraes - Rescisdo_Manutengio - Julio Casas Iméveis <rescisao@)juliocasas.com.br>
Date: ter., 2 de fev. de 2021 as 09:36

Subject: Telhado imével Av. Bardo de Tatui, 306 - Cont 1094

To: Fernando Tricta <FTRICTA@apopharma.com>

Bom dia senhor Fernando, tudo bem?

it 11 H
Recebemos um e-mail da locataria do seu imdvel situado a Av. Bardo de Tatui, 306 - Jd. Vergu_eiro, informando que o telhado
esta novamente com infiltragao e desta vez, danificou 0 gesso, pintura e alguns armarios da loja.

Sendo assim, gostaria de sua autorizagao para encaminharmos nosso prestador de servigos, a fim de realizar um orcamento.

Qualquer duvida estou a disposigao.

Atenciosamente,
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