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Fwd: Undeliverable: Negociacao
1 mensagem

Administrativo2 - Julio Casas Iméveis <administrativo2@juliocasas.com.br> 24 de fevereiro de 2021 09:03
Para: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@)juliocasas.com.br>

Helana, segue o email da barao de tatui 306
autorizagao do proprietario

Nathalia Oliveira
Administrativo v . . Rua Clodomire Paschoal, 187
adminishrative2@juliocasas.com.br Bl JGlio Casas IOuSk Jd Paulistano - Sorocaba /SP

T T 15) 2101.61461
-~ : (15)2101.616

P (1.
Cuidando bem do seu Ulioca 6% Com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Administrativo2 - Julio Casas Imoéveis <administrativo2@juliocasas.com.br>
Date: qua., 24 de fev. de 2021 as 09:01

Subject: Re: Undeliverable: Negociagéo

To: Rosa Maria Tricta <vtricta@gmail.com>

Bom dia,

Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente;
Nathalia Oliveira
Administrativo v T Rua Clodomiro Paschoal, 187
cdminisrativez@iulocasarcombs  MJ U110 Casas [l Jd Paulistono - Sorocaba /5P

15) 2101.6181
Bt i (15) 2101.616

R (15
Cuidando bem do seu e

Em ter., 23 de fev. de 2021 as 20:45, Rosa Maria Tricta <vtricta@gmail.com> escreveu:
Ola Nathalia,

Conversei com Fernando e concordamos em manter o mesmo aluguel atual durante margo e abril. Depois em abril a gente teve o
valor.

Obrigada,

Rosa Maria

On Tue, Feb 23, 2021 at 2:50 PM Administrativo2 - Julio Casas Iméveis <administrativo2@juliocasas.com.br> wrote:
Boa tarde,

Sra. Rosa, tudo bem?

O inquilino do imével situado a Rua Barao de Tatui, n°306 solicitou a possibilidade de continuarmos com o aluguel que esta
atualmente, pois a mesma ainda esta com o faturamento baixo para retomarmos os valores antigos.

Qualquer duvida estou a disposi¢do. Atenciosamente
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Rosa Maria



