B Jdlio Casas Iian ‘

CRECIJ 147173

Cuidando bem do seu bem

CHECK LIST RESCISAO — Carta de desocupagao: 0102 2020
Enderego: V- j*OULU@(,U %10 - Sllo. DS
Bairro N dullnio PAeOL®  Cidade: /W’)a/ S
Locatario: %/\NICUU OUVenNQ_ /)7!%/)/)@' Feudu)
Email Iocatarlo ¢m e Mand v ﬁaﬂ/\m’) f)W@ cory)
Proprietario: 110¢fen eolondS C/)(O’LOLQJ

Email proprietario: Uaf) J—@UAJ A i G)O/O‘é /@O/‘QO
Unidade: 11 OQ// Data da entrega das chaves: 12 1 O AL “"U
Vistoria final: ( )Sim ( )Nao data: / /
Re-vistoria: ( )Sim ( )Nao data: / /
Divergéncias: ( )Sim ( )Nao

Multa Rescisoéria: ( )Sim ( )Nao

Caréncia: ( )Sim ( )Nao

Bénus (Desconto): ( )Sim ( )Nao

Obs.:

Valores a serem calculados:

ALUGUEL: R$
CONDOMINIO: R$
CPEL; R$
SAAE: R$
IPTU: R$
GAS NATURAL: R$

DIVERGENCIAS: R$

MULTA RESCISORIA: R$

VALOR TOTAL: R$

Rua Clodomiro Paschoal, 187 « Jardim Paulistano
Sorocaba « SP « CEP 18040-740
Fone: (15) 2101-6161 PROGRAMA

www.juliocasas.com.br QUALIFICAGAO
juliocasas@juliocasas.com.br ~ SECOVIEZ ESSENCIAL




B Jdlio Casas Ian

Cuidando bem do seu

Pagamento: ( )Acordo ( )Boleto ( )Cheque (

Vencimento:

bem
)Moeda ( )Juridico

o

Endereco de entrega de conta — SAAE: ( ) JCI () Imovel ( ) Proprietério - / /
Endereco de entrega de conta — CPFL: ( ) JCI ( ) Imével ( ) Proprietario - / /
Transferéncia de Titularidade — CPFL: ( )Sim ( ) N&o - /
Transferéncia Titularidade — GAS NATURAL: ( )Sim ( )Nao ( )N&o Tem - / /
Enderego de entrega de conta — GAS NATURAL: (X) Nao transfere.

Transferéncia Titularidade — CONDOMINIO: ( )Sim ( )Nao ( )N&o Tem - / !

Enderego entrega de conta — CONDOMINIO: ( )JCI ( )imével ( )Proprietario -/

:()Sim()Nso( )NaoTem- [/ |

Baixa JUCESP

/

Rua Clodomiro Paschoal, 187 « Jardim Paulistano
Sorocaba « SP + CEP 18040-740

Fone: (15) 2101-6161

www.juliocasas.com.br
juliocasas@juliocasas.com.br

PROGRAMA
QUALIFICACAO
SECOVIED ESSENCIAL



Freiloir .
visto por ditimo hoje as 17:16

e e s

oksr

frei iremos com o locatario

o




ZUIU31ZUZU E-maill ae Julio Lasas - Laria ae entrega dae cnaves - aveniaa liavuvu 451U saia £9

Maria Fernanda - Rescisdo_Manutencao - Julio Casas Iméveis
<rescisao@juliocasas.com.br>

Carta de entrega de chaves - avenida itavuvu 2810 sala 25
1 mensagem

Maria Fernanda - Rescisdo_Manutengao - Julio Casas Iméveis 20 de margo de 2020
<rescisao@juliocasas.com.br> 17:41

Para: Edson Silva - Julio Casas Iméveis <edson.silva@juliocasas.com.br>, Carla Gadoni - Julio Casas Iméveis
<carla.gadoni@juliocasas.com.br>, Karoline Santos - Julio Casas Iméveis <karoline.santos@juliocasas.com.br>,
Amanda Santos - Julio Casas Imdveis <amanda.santos@juliocasas.com.br>, Locag&o - Julio Casas Iméveis
<locacao@)juliocasas.com.br>, César Augusto - Julio Casas Imoveis <cesar.augusto@)juliocasas.com.br>, José Salcedo -

Julio Casas Iméveis <jose.salcedo@)juliocasas.com.br>, Mariana Meniconi <gestoraadministrativo@juliocasas.com.br>,
Joéao Victor Bueno <cadastro@juliocasas.com.br>

O locatario do imdvel nos entregou, dia 20/03/2020
VALOR ATUAL DO ALUGUEL: R$ 751,24

CODIGO CPFL: 2092020976

CODIGO SAAE: 127651-28

INSCRICAO IPTU:45.13.95.0236.11.011

NUMERO DO CLIENTE GAS NATURAL:
CONTATO CONDOMINIO:

NOME PROPRlETARlOZJESSICA OLIVEIRA BISPO FELTRIN
TELEFONES PROPRIETARIO: 15 99668.0182
E-MAIL'S PROPRIETARIO:emccmarilzafeltrin@gmail.com
Atenciosamente,

&
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Sendo s6 para 0 momento.

Atenciosamente,
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AVIVE TPARP4Y) E-mall ae Jullo Lasas - Ke: Kenovagao - Av. ItTavuvu, NZs 1V, 1~ anaar, sala £95

. -
; p - . - " .
G m @ i l Maria Fernanda - Rescisdao_Manutengao - Julio Casas Imoéveis <rescisao@juliocasas.com.br>

i:y{ s

Re: Renovagao - Av. Itavuvu, n°2810, 1° andar, sala 25
1 mensagem -

Marilza Feltrin <emccmarilzafeltrin@gmail.com> 20 de margo de 2020 14:30
Para: Maria Fernanda - Rescisdo_Manuteng&o - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>

Boa tarde!
Segue anexa a resciséo contratual.

Por gentileza gostaria que considerassem a data de rescis&o dia 10/03, pois devido a situacao que se encontra nosso pais devido ao
Covid19 tivemos que parar nossas aulas antes do planejado entéo gostaria de sair do imével dia 10/04.

Peco a compreensao de vocés e agradego desde ja!

Att,
Jéssica Feltrin

Em ter., 17 de mar. de 2020 as 10:27, Maria Fernanda - Rescisao_Manutengao - Julio Casas Iméveis <rescisao@juliocasas.com.br>
escreveu:

Bom dia, segue procedimentos de rescisao.

Grata

 JE— Forwarded message -—---—

- De: Stephanie Christine (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: ter., 17 de mar. de 2020 as 10:20
Subject: Fwd: Renovagéo - Av. ltavuvu, n°2810, 1° andar, sala 25
To: Resciséo - Julio Casas <rescisao@juliocasas.com.br>

--------—- Forwarded message -------—-

De: Marilza Feltrin <emccmarilzafeltrin@gmail.com>

- Date: ter., 17 de mar. de 2020 as 10:18

- Subject: Re: Renovagao - Av. Itavuvu, n°2810, 1° andar, sala 25

To: Stephanie Christine (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>

Bom dia, Stephanie



PAVIVE TPAVY4S] £-mall e JUllo Lasas - Re: Kenovagao - Av. Ilavuvu, N*4£s'1V, 1~ anaar, saia £°

. Fico no aguardo,
i Aft,
: Jéssica

@ Livre de virus. www.avast.com.

Em sex., 17 de jan. de 2020 as 15:52, Stephanie Christine (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:
- Prezada Sra.Jéssica, boa tarde!

Referente a locagéo assunto desse e-mail, verificamos que o contrato vence agora em janeiro de 2020, gostaria de saber se a
- senhora possui interesse em renovar e, se sim, por mais quanto tempo?
. Fico no aguardo.

Att. z

Remetente notificado por
v/ Mailtrack

Remetente notificado por
\<d Mailtrack

H

-@ Rescisdo contrato.pdf
272K ;



B JGlio Casasiteean

CRECI J.14717-3

Cuidando bem do seu bem

RECIBO DE ENTREGA DE CHAVES

Pelo presente recibo, a Julio Casas Iméveis Consultoria e
Vendas Ltda., pessoa juridica regularmente constituida e inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
00.952.758/0001-40, com sede estabelecida na Rua Clodomiro Paschoal n.° 187 - Jardim
Paulistano — Sorocaba/SP, RECEBE da LOCATARIA: JESSICA OLIVEIRA BISPO
FERTRIN, brasileira, casada, portadora do RG 40.736.270-8 SSP/SP e inscrita no CPF
sob o n® 419.140.028-22 , residente e domiciliado na cidade de Sorocaba/SP, neste ato
entregar as chaves do imovel sito na: Avenida Itavuvu, n°® 2810 — Sala 25 - Maria
Antonia Prado - Sorocabal/SP.

Ressalta-se que para a rescisdo do contrato supra citado |
e apresentacao das contas de luz, agua devidamente pagas, e a quitagao do aluguel até a

presente data.

Sorocaba, 14 de abril de 2020.

Julio Casas Imoveis Consultoria e Vendas Ltda

Ciente:

Rua Clodomiro Paschoal, 187 ¢+ Jardim Paulistano
Sorocaba - SP » CEP 18040-740

Fone: (15) 2101-6161

www juliocasas.com.br
juliocasas@juliocasas.com.br

PROGRAMA
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Associagas Brasileira R AT
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do Mercado Imobiliario SECWIE £oorNCIAL




B Ulio Casas st E

i ! 1
Cuidande bem do seu bhem

RECIBO DE ENTREGA DE CHAVES

Palo presente recivd, a Julio Casas imoéveis Consuitoria e
Vendas Ltda., pessea juiidica reguiarimente constituida e inscrita no CNPIMF sob o n.°
00.$52.738/6001-40. com sede estabslecida ng Rua Cigdomiro Paschoal n.® 187 - Jardim
Paulistano - Sorocaba/SP. RECEBE da LLOCATARIA! JESSICA OLIVEIRA BISPO

FERTRIN, brasiieirs. casads, pontadora do RG 40.738.270-8 SSF/SF & nscnita no CPF
3o o N° 415.140.028-22 . residentes e domiciiado na cidade de SorocabasSr. neste ato

antregar as chaves 4o imovel 3ite na: Avenida ltavuvu, n® 2810 - Baia 25 ~ Maria
Antonia Prado - Sorocabal/SP.

N Ressalla-se que para a resCisdo do sontrato sugra citado .

s apresentacéo das corifas de fuz, ague devidamente pagas. € a quitacado do aluguel até &
presente data.

Sorocaba, 14 da abril da 2020,

Julio Casas Imoveis Consuitoria ¢ Vendas Ltda

juiiocasas@juliccssas.comi

- Asmi bQ

o e, SECOVIER
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ERCANTIL . | Soricitacio de Suporte | Auda | Mapa do site -

Emgeectenos

& noite, Elias:Feitrin |
onta em eperagio; 0355 / 010267050

Terga-feira, 14 de abril de 2020 | 18hS0
Tempo restante nests sessdo.00:13:47

@B Acvesso restito 8 transacoes de consults Modo Completo: Servigos de Apoio > Cadastramento de Dispositivos > Liberar Dispositivo

€ Saiba +

Agéncia/ Conta: 03557 01026705-0 ELIAS FELTRIN 14/04/2020 - 18:50

Saldo Anterior RS 0,13+

ABRIL
. PG.FICHA COMP1LBANK )
03 CPR/CNPJ: 00952458000140 18027 R$ 821.52- RS 354.03+



Comprovante de Transacao Bancaria
{:S Agua, Luz, Telefone e Gas
+” bradesco

Data da operagdo: 14/04/2020 - 06:29
Autenticagdo Bancaria: 004.192.436

B

: Conta de débito: Ag: 1008 | Conta: 69667-6 | Tipo: Conta Corrente
Nome: HELES HENRIQUE PERES FELTRIN
Cédigo de barras: 836300000004 144501103101 434031614028 100376864458

RE(;(égi“(I;\J%;) AFT SR ’

Concessionaria: CPFL - PIRATININGA (LUZ)
Valor: R$ 14.45
Data de débito: 03/04/2020

A transacdio acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.
Qualquer divergéncia quanto a data ou valor € de responsabilidade do cliente.

Valor referente ao pagamento sera debitado da conta do cliente. na data escolhida, ou no préximo dia util.
mediante consulta de saldo.

AUTENTICACAO

08sdTxYd 6XysKnWe wkekezfc vBKS9*Y6 aTh*ENIJ eSW8E3hI Ub5Lc4Qj #rsuDhBd
SXoI?htk NM?svelk pTPej#ES YL9lwt7r ?W7LQUhJ pIrVCQHT wTg4kOTT Dn3SUSIS
L@*1VKEP zzvL3TqL w4QeQ?fX nEqfHZ9@ TTgkv7fi Z9cNSQLg 34300104 41881730

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-AIG Bradesco Quvidoria Bradesco

3003 0237 - Capitais e regides metropolitanas 0800 704 8383 0800 727 9933
0800 701 0237 - Demais localidades




