19/11/2019 E-mail de Julio Casas - Isengdo de Multa - Contrato 1114 Ref. 10/2019

L]
G M I | Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>
by Loogle

Isengao de Multa - Contrato 1114 Ref. 10/2019

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 18 de novembro de 2019 16:18
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imoveis <financeiro2@juliocasas.com.br>, Renata Passaro - Julio Casas Iméveis
<financeiro@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clademiro Paschoal, 187
e M Julio Casas [Ia7st Jd Povlistono - Sorocaba /SP
g i Cuidondo bem do seu bem ps=lielOboRo]

juliccasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nao recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este enderego

eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Marcia Nazaro <mhnazaro@hotmail.com>

Date: qui., 14 de nov. de 2019 as 12:22

Subject: RE: Aluguel

To: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>

oi Helena,
ja é a segunda vez que isso ocorre, vou abrir outra exce¢do caso o aluguel seja pago ainda HOJE.
ATT

Marcia Nazaro

De: Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviado: quinta-feira, 14 de novembro de 2019 12:07

Para: Marcia Nazaro <mhnazaro@hotmail.com>

Assunto: Re: Aluguel

Sra. Marcia, boa tarde!
O locatario do imével da Rua Jodo de Camargo n° 70 Apto. 34, entrou em contato pois deseja pagar hoje dia 14/11/2019, o aluguel

vencido em 10/11/2019, e como ndo costumam atrasar, ocorreu que esse més tiveram um imprevisto, pediram para verificar a
possibilidade da isenc¢éo da cobranga de multa e juros para pagamento hoje. A senhora esta de acordo?

Atenciosamente,
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Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga B Julio Casas Jd Paulistano - Sorocaba /5P

cobrango@juliocasas.com.br 1 (15) 2101.6161
Cuidande bem do seu bem i

Prezados locatarios,

ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco
eletrénico.

Remetente notificado por
v/ Mailtrack

Em ter., 12 de nov. de 2019 as 15:02, Cobranga - Julio Casas Imdveis <cobranca@juliocasas.com.br> escreveu:
Sra. Marcia, boa tarde!

Em contato com o locatario, informou que realmente ndo conseguiu efetuar o pagamento, mas sera pago ainda essa semana, até
quinta-feira (14/11).

Atenciosamente,

Helena dos Santos
Rua Clodomire Paschoal, 187
Cobranga .J ulio Casas Jd Paulistanc - Sorocaba /5P

cobrango@juliocasas.com.br 3 (15) 2101.6141
Cuidando bem do seu bem e

Prezados locatarios,
ATENGAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de nado recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161
ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@)juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
endereco eletrdnico.

Remetente notificado por
\ Mailtrack

Em ter., 12 de nov. de 2019 as 11:32, Marcia Nazaro <mhnazaro@hotmail.com> escreveu:
Bom dia prezados!

Gostaria de saber sobre o aluguel do imével da Rua Jodo Camargo, 70 Apto. 34, que ainda n&o foi pago a minha mae
Elenice de Almeida Nazaro neste més de novembro.

Aguardo retorno breve!

Marcia Helena Nazaro
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De: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br>
Enviado: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 08:41

Para: Marcia Nazaro <mhnazaro@hotmail.com>

Assunto: Re: Aluguel

Sra. Marcia, bom dia!

Nesse més de Outubro, o aluguel do imével da Rua Capitdo Augusto Franco, 83 Apto. 901, sera pago integralmente apenas com
o desconto da taxa de administragéao.

O aluguel do imével da Rua Jodao Camargo, 70 Apto. 34, tem apenas um desconto referente ao saldo negativo do més passado
no valor de R$1,21 e a taxa de administragao.

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Rua Clodomiro Paschoal, 187
Cobmru;n G ] i 1l [:} ";"{l\i < Jd Paulistana - Sorocuha' /5P
cobranca@iuliocasas.com.br .Jl.l io Casas HO7SE (15)2101.8161

Cuidando bem do seu bem g

Prezados locatarios,
ATENGAO!
O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranga da multa.

Em caso de ndo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-
6161 ou através do e-mail cobranca@juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este
enderego eletrdnico.

Remetente notificado por
wW Mailtrack

Em ter, 8 de out de 2019 as 13:27, Marcia Nazaro <mhnazaro@hotmail.com> escreveu:
Boa tarde Helena, sou filha da Elenice de Almeida Nazaro, que tem 2 imoveis alugados ai com vcs, gostaria de
confirmar com vc que a partir deste més de outubro minha mae ja recebe os 2 alugueis na integra pois os
descontos do ed. toulon foi ate 0 més de stembro vc pode confirmar isso pra mim?
aguardo retorno!

Obrigada

Marcia Nazaro

Remetente notificado por
v/ Mailtrack
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