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G M [ I I Financeiro - Julio Casas Iméveis <financeiro@juliocasas.com.br>
by Ls00gle

Fwd: Negociagao - Luiz Paes de Almeida, n° 43 - Contrato 1118

1 mensagem

Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@juliocasas.com.br> 18 de junho de 2020 11:59

Para: Financeiro - Julio Casas Imoéveis <financeiro@)juliocasas.com.br>, Financeiro2 - Julio Casas Iméveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente,
Helena dos Santos
Cobral Rue Clademire Paschoal, 187
- Rated 5 B Julio Casas et 1d Paulittano - Sorocabia /SP
. Cuidande bem do seu bem (151 2101.61561

juliocasas.com.br

Prezados locatarios,
ATENCAO!

O nao recebimento dos boletos nao isenta a cobranca da multa.

Em caso de néo recebimento do boleto é necessario solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@)juliocasas.com.br.

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automatico e ndo possui caixa de entrada, favor ndo enviar e-mails para este endereco eletronico.

---------- Forwarded message ---------

De: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Date: qua., 17 de jun. de 2020 as 13:15

Subject: Re: Negociagédo - Luiz Paes de Almeida, n°® 43

To: Cobranga - Julio Casas Iméveis <cobranca@)juliocasas.com.br>
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(15) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem NREIOL5161

juliocasas.com.br

Em qua., 17 de jun. de 2020 as 09:43, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Imoveis <juridico3@juliocasas.com.br> escreveu:
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AUTORIZADO

R$1.000,00 - para 15/06/2020

R$1.000,00 - para 22/06/2020

R$615,08 - para 30/06/2020

Totalizando R$2.615,08, com isengdo de multas e juros.

Tatiane Dias
juridico
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(13) 9 9164.9631 Cuidando bem do seu bem jiSle1DLo15]

jwliecosas com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Laine <laine@barcelona.com.br>

Date: ter., 16 de jun. de 2020 as 19:27

Subject: Re: Negociagao - Luiz Paes de Almeida, n°® 43

To: Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis <juridico3@juliocasas.com.br>
Cc: Rose - Juridico <juridico@juliocasas.com.br>

Boa Noite!
Ok! Pode ser.

Roselaine.

Em 16/06/2020 08:21, Tatiane Dias (Juridico) - Julio Casas Iméveis escreveu:

Considerando-se que, o atual cenario de pandemia atinge a todos, sem excecdo e, portanto, atinge igualmente
ao proprietario, nossas tratativas tém sido pautadas sob a égide do equilibrio contratual econdmico-financeiro

entre as partes, bem como e, essencialmente com base na boa fé objetiva.

Diante disso, estou entrando em contato a respeito do imével sito a RualLuiz Paes de Almeida, n° 43, no qual, nos
solicitou para que encaminhdssemos uma proposta para pagamento do aluguel no qual venceu em 10/06/2020,

sendo da seguinte forma:

R$1.000,00 - para 15/06/2020

R$1.000,00 - para 22/06/2020

R$615,08 - para 30/06/2020

Totalizando R$2.615,08, com isengdo de multas e juros.

Caso a proposta seja de vosso interesse, fico no aguardo para darmos andamento.

Atenciosamente,

Tatiane Dias
juridico
ridica3@juliscasas.cam. e 2
" & M Julio Casas INGYS NN
(15) 9 9164.9631 Cuidendo bem do seu bem
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jwliecasas. com.br
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