
Juliana Sasdelli - Financeiro - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Fwd: Aluguel - Rua Mooca nº 217 
1 mensagem

Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br> 7 de abril de 2021 10:50
Para: Financeiro2 - Julio Casas Imóveis <financeiro2@juliocasas.com.br>

Atenciosamente, 

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.

---------- Forwarded message --------- 
De: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br> 
Date: qui., 18 de mar. de 2021 às 15:53 
Subject: RES: Aluguel - Rua Mooca nº 217 
To: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>, Dr.Dante - Dantecatuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br> 

Helena, boa tarde!

 

Podem receber até 30/03/2021 sem a cobrança dos encargos moratórios.

 

Obrigado.

 

 

De: Cobrança - Julio Casas Imóveis <cobranca@juliocasas.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 18 de março de 2021 15:51 
Para: Dante Catuzzo Junior <dantejr@dantecatuzzo.com.br>; Dr.Dante - Dantecatuzzo <dante@dantecatuzzo.com.br> 
Assunto: Aluguel - Rua Mooca nº 217
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Prezados, boa tarde!

 

A inquilina do imóvel da Rua Mooca nº 217, entrou em contato referente ao aluguel vencido em 10/03/2021.

 

Ela disse que ainda não conseguiu realizar o pagamento, e devido a retomada da fase vermelha não está sendo
possível trabalhar.

 

Desta forma ela disse que irá regularizar o pagamento até dia 30/03/2021, e pediu para que fosse isento a cobrança
de multas e juros.

 

Gostaria de saber se estão de acordo?

 

 

 

Atenciosamente,

Prezados locatários, 

ATENÇÃO! 

O não recebimento dos boletos não isenta a cobrança da multa. 

Em caso de não recebimento do boleto é necessário solicitar a segunda via até o vencimento, através do telefone: 15 2101-6161 ou através
do e-mail cobranca@juliocasas.com.br. 

O e-mail boleto@juliocasas.com.br é de envio automático e não possuí caixa de entrada, favor não enviar e-mails para este endereço
eletrônico.
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